证券代码：603876   证券简称：鼎胜新材   公告编号：2022-152

债券代码：113534   债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

 关于股东持股比例变动达 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 持股5%以上股东北京普润平方股权投资中心（有限合伙）（以下简称“普

润平方”）及北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“普润平方

壹号”）本次权益变动的主要原因为大宗交易方式减持公司股份、公司可转债转

股及公司2022年限制性股票激励计划授予登记完成导致的被动稀释，未触及要约

收购。

 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

 因公司可转债进入转股期，本公告中的股东权益变动比例、权益变动后

持股比例按照截至2022年12月21日公司总股本490,459,198股计算。本次权益变

动后，北京普润平方股权投资中心（有限合伙）持股比例由10.65%降至9.70%，

北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）持股比例由4.04%降至3.99%，合计

持有上市公司股份比例由14.69%降至13.69%。

近日，由于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上

股东普润平方及普润平方壹号通过大宗交易方式减持公司股份、公司可转债转股

及公司2022年限制性股票激励计划授予登记完成导致的被动稀释，合计持股比例

变动达1%。现将本次权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

1、北京普润平方股权投资中心（有限合伙）

信息披露

义务人基

本信息

名称
北京普润平方股权投资中心（有限合伙）（以下简

称“普润平方”）

住所
北京市延庆区延庆经济开发区双杏东街 235 号(中

关村延庆园)

权益变动时间 2022 年 12 月 22 日

权益变动

明细

变动方式 变动日期 股份种类
变动股数

（股）

减少比例

（%）

大宗交易 2022-12-22
人民币普

通股
4,148,200 0.85

被动稀释

2021-10-29

至

2022-12-22

人民币普

通股
0 0.1

2、北京普润平方股权投资中心（有限合伙）之一致行动人

信息披露义

务人基本信

息

名称
北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）（以

下简称“普润平方壹号”）

住所
北京市延庆区湖南东路 1号延庆经济开发区管理

中心 413 室

权益变动时间 2022 年 12 月 22 日

权益变动明

细

变动方式 变动日期 股份种类
变动股数

（万股）

减少比例

（%）

被动稀释

2021-10-29

至

2022-12-22

人民币普

通股
0 0.05

备注：

（1）北京普润平方股权投资中心（有限合伙）、北京普润平方壹号股权投资

中心（有限合伙）的普通合伙人均为共青城普润投资管理合伙企业（有限合伙）。

（2）2021年10月29日至2022年12月21日“鼎胜转债”累计转股数量为

1,307,789股；公司2022年限制性股票激励计划共授予登记3,780,700股；2022

年12月22日普润平方通过大宗交易方式合计减持公司股份4,148,200股。综上，

截至本公告披露日，普润平方及普润平方壹号合计持有公司股份比例由14.69%

降至13.69%，持股变动达1%。

（3）本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等

任何权利限制或被限制转让的情况。

（4）本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法

规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后，信息义务披露人拥有公司股份的情况

股东名称 股份性质

本次权益变动前持股数

量、持股比例

本次权益变动后持股数

量、持股比例

股数（股）
占总股本

（%）
股数（股）

占总股本

（%）

普润平方
无限售条件

股份
51,707,100 10.65 47,558,900 9.70

普润平方壹号
无限售条件

股份
19,584,986 4.04 19,584,986 3.99

合计 - 71,292,086 14.69 67,143,886 13.69

三、其他情况说明

1、持股5%以上股东普润平方及普润平方壹号本次权益变动的原因为大宗交

易方式减持公司股份、公司可转债转股及公司2022年限制性股票激励计划授予登

记完成导致的被动稀释，未触及要约收购。普润平方及普润平方壹号自减持计划

公告之日起十五个交易日后的六个月内(即2022年11月28日至2023年5月27日)，

通过集中竞价方式合计减持不超过9,809,169股，减持比例不超过公司总股本的

2%。以集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不

超过公司股份总数的1%。截至本公告披露日，该减持计划尚未完成。

2、“鼎胜转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股

数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相

关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

3、本次权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化，未触及要

约收购。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日