证券代码：002812         股票简称：恩捷股份       公告编号：2024-168

债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于实际控制人违规减持致歉并承诺购回的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、违规说明

近日，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恩捷股份”）

实际控制人李晓明家族（以下简称“实际控制人”）、公司股东玉溪合益投资有

限公司（以下简称“合益投资”）和玉溪合力投资有限公司（以下简称“合力投

资”）收到中国证券监督管理委员会云南监管局出具的《关于对恩捷股份实际控

制人家族及其一致行动人采取责令改正并出具警示函措施的决定》（行政监管措

施决定书【2024】016号），公司实际控制人对一致行动人的认定及相关权益信

息披露不准确，存在未按规定及时披露简式权益变动报告书并停止买卖公司股票、

超比例违规减持股份的情形。具体内容详见公司2024年7月24日在《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于收到中国证券监督管理委员会云南监管局行政监管措施决定书的公

告》（公告编号：2024-167号）、《简式权益变动报告书（补充）》。

二、公司实际控制人及其一致行动人致歉与承诺购回情况

自公司上市以来，实际控制人与合益投资、合力投资均已就控制关系、持股

情况、锁定情况、减持情况详细披露，此次违规主要系相关人员对于法律法规中

一致行动人和权益变动相关条款理解不深刻，不存在主观故意的情况，已深刻认

识到此次错误。公司实际控制人及其一致行动人收到行政监管措施决定书后高度

重视其中涉及的相关事项，将加深对相关法律法规的理解，并就上述事项进行深

刻自查和反省，对该行为给市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。

公司实际控制人及其一致行动人承诺在规则允许的范围内，以自有和自筹资

金在未来12个月内购回超比例减持和违规减持恩捷股份的股票。实际控制人及其

一致行动人承诺将购回超比例减持和违规减持股票产生的收益上缴归恩捷股份

所有。实际控制人及其一致行动人承诺严格履行前述承诺并严格履行信息披露义

务。2024年7月23日，公司实际控制人及其一致行动人通过集中竞价交易方式购

回346,500股，后续将继续履行前述承诺，并及时进行信息披露。

三、 其他说明

本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司将继续严格

按照相关监管要求及法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大

投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司所有信息均以在上述指

定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年七月二十三日