证券代码：603730        证券简称：岱美股份       公告编号：2024-054

债券代码：113673        债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于部分董事、监事集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 董事、监事持股的基本情况

本次减持计划实施前，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）

董事叶春雷先生持有公司股份 3,475,742 股，占减持计划实施前公司股份总数的

比例为 0.2734%；董事肖传龙先生持有公司股份 1,095,544 股，占减持计划实施

前公司股份总数的比例为 0.0862%；监事陆备军先生持有公司股份 914,001 股，

占减持计划实施前公司股份总数的比例为 0.0719%。

 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站披露了《上海岱美汽车内饰

件股份有限公司关于部分董事、监事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：

2024-032），披露公司董事叶春雷先生计划通过上海证券交易所集中竞价交易方

式，减持不超过 868,000 股的公司股份，占减持计划实施前公司股份总数的比例

不超过 0.0683%，占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过 25%,减持

价格将根据减持时的二级市场价格确定；董事肖传龙先生计划通过上海证券交易

所集中竞价交易方式，减持不超过 273,000 股的公司股份，占减持计划实施前公

司股份总数的比例不超过 0.0215%，占其个人本次减持前所持公司股份数量的比

例不超过 25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定；监事陆备军先生计

划通过上海证券交易所集中竞价交易方式，减持不超过 228,000 股的公司股份，

占减持计划实施前公司股份总数的比例不超过 0.0179%，占其个人本次减持前所

持公司股份数量的比例不超过 25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。

截至本公告披露日，本次集中竞价减持计划的减持时间区间已届满，叶春雷

先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 868,000 股；肖传龙先生通过集中竞价

交易方式减持公司股份 273,000 股；陆备军先生通过集中竞价交易方式减持公司

股份 150,000 股。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

叶春雷
董事、监事、高

级管理人员
3,475,742 0.2734%

IPO 前取得：623,170 股

其他方式取得：2,852,572 股

肖传龙
董事、监事、高

级管理人员
1,095,544 0.0862% 其他方式取得：1,095,544 股

陆备军
董事、监事、高

级管理人员
914,001 0.0719%

IPO 前取得：49,919 股

其他方式取得：864,082 股

注：上述“其他方式取得”即资本公积金转增股本所得。

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因

第一组

叶春雷 3,475,742 0.2734% 姜银台与姜明、姜英系父

子、父女关系；叶春雷与

姜英系夫妻关系；姜银

台、姜明系浙江舟山岱美

投资有限公司实际控制

人，浙江舟山岱美投资有

限公司系公司控股股东；

姜银台系上海富善投资

有限公司－富善投资安

浙江舟山岱美投资

有限公司
716,687,222 56.3721%

姜银台 185,869,770 14.6199%

姜明 116,943,224 9.1983%

上海富善投资有限

公司－富善投资安

享尊享 11 号私募证

券投资基金

7,511,400 0.5908%

享尊享 11 号私募证券投

资基金唯一所有人。

合计 1,030,487,358 81.0545% —

4

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称 减持数量（股）
减持比

例
减持期间

减持方

式

减持价格区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成

情况

当前持股数

量（股）

当前持股比

例

叶春雷 868,000 0.0683%
2024/6/12 ～

2024/9/11

集中竞

价交易
9.09－9.33  8,064,170.00 已完成 3,650,465 0.2209%

肖传龙 273,000 0.0215%
2024/6/12 ～

2024/9/11

集中竞

价交易
9.47－9.76  2,650,494.00 已完成 1,151,207 0.0697%

陆备军 150,000 0.0118%
2024/6/12 ～

2024/9/11

集中竞

价交易
10.34－10.50  1,566,200.00

未完成：

78,000股
1,038,201 0.0628%

注：“减持比例”：以本次减持计划实施前公司股份总数为基数。

“当前持股数量（股）”：因公司于 2024 年 6 月实施 2023 年度利润分配涉及派送红股，叶春雷先生派送红股所得为 1,042,723

股；肖传龙先生派送红股所得为 328,663 股；陆备军先生派送红股所得为 274,200 股。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日 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