证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2024-145

债券简称：城地转债        债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于提前赎回“城地转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 2024 年 11 月 7 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎

回“城地转债”的议案》，决定行使“城地转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“城

地转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2024 年 11 月 8 日披露了《关

于提前赎回“城地转债”的公告》。公司将尽快披露实施“城地转债”赎回的相关公告，明确有

关赎回程序、价格、时间等具体事宜。

 投资者所持“城地转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.28 元/股的

转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被

强制赎回，可能面临较大投资损失。

 公司特别提醒“城地转债”的债券持有人注意在限期内转股或卖出，若被强制赎

回，可能面临较大投资损失，请投资者务必关注到相关风险。

一、“城地转债”提前赎回的有关事项

自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票已有十五个交易日的

收盘价不低于“城地转债”当期转股价格的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，根

据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“城地转债”的有条件赎

回条款。

2024 年 11 月 7 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于

提前赎回“城地转债”的议案》，公司董事会决定行使“城地转债”提前赎回权，按

照债券面值 100 元加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“城地转债”

全部赎回。公司于 2024 年 11 月 8 日披露了《关于提前赎回“城地转债”的公告》

（公告号：2024-140）。公司将尽快披露实施“城地转债”赎回的相关公告，明确

有关赎回程序、价格、时间等具体事宜。

二、风险提示

1、投资者所持“城地转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照

8.28 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计

利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。请投资者务必关注到

相关风险。

2、如投资者持有的“城地转债”存在被质押或冻结情形的，建议提前解除质

押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

公司特别提醒“城地转债”的债券持有人注意在限期内转股或卖出。

三、联系方式

联系部门：证券办公室

联系电话：021-52806755

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日 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