证券代码：603079 证券简称：圣达生物         公告编号：2025-004

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

重要内容提示：

本次权益变动系浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）5%

以上大股东天台万健投资发展中心（有限合伙）（以下简称“万健投资”）履行

此前披露的股份减持计划，使其与一致行动人浙江圣达集团有限公司（以下简称

“圣达集团”）、浙江鸿博企业管理有限公司（以下简称“浙江鸿博”）、朱勇

刚合计持股比例减少至公司总股本的55.00%所致。本次权益变动不触及要约收

购。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次权益变动前万健投资持有公司股份32,771,141股，占公司总股本比例

为19.14%，万健投资与其一致行动人圣达集团、浙江鸿博、朱勇刚合计持有公司

股份94,259,216股，占公司总股本的55.06%；本次权益变动后，万健投资持有公

司股份32,665,852股，占公司总股本比例为19.08%，万健投资与其一致行动人圣

达集团、浙江鸿博、朱勇刚合计持有公司股份94,153,927股，占公司总股本的

55.00%，仍是公司持股5%以上股东。

万健投资系公司上市前即存在的员工持股平台，自公司上市3年以来未曾减

持，考虑到持股平台内退休员工不断增多，公司考虑进行合规减持以完成对资深

员工的激励。

公司于2024年12月28日披露了《浙江圣达生物药业股份有限公司股东减持股

份计划公告》（公告编号：2024-063），万健投资拟于本减持计划公告之日起15

个交易日后的3个月内，通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过

5,135,668股，减持比例不超过公司总股本的3%。减持计划自2025年1月21日至

2025年4月20日期间内实施。

近日，公司收到万健投资出具的《简式权益变动报告书》，万健投资于

2025年2月5日至2025年2月14日通过集中竞价减持公司股份105,289股，约占公司

总股本的0.06%。本次权益变动后，万健投资持有公司股份数量由32,771,141股

减少至32,665,852股，持股比例由19.14%下降至19.08%，万健投资与其一致行动

人圣达集团、浙江鸿博、朱勇刚合计持有公司股份数量从94,259,216股减少至

94,153,927股，占公司总股本的比例由55.06%减少至55.00%，仍是公司持股5%以

上股东。具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务

人基本信息

名称 天台万健投资发展中心（有限合伙）

住所 浙江省天台县赤城街道丰泽路218号

权益变动时间 2025年2月5日至2025年2月14日

权益变动明细

变动方式 股份种类
变动股数

（股）

变动比例

（%）

集中竞价
无限售条

件流通股
105,289 0.06

合计 / 105,289 0.06

二、本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前，万健投资与其一致行动人圣达集团、浙江鸿博、朱勇刚合

计持有公司股份94,259,216股，占公司总股本的55.06%；本次权益变动后，万健

投资与其一致行动人圣达集团、浙江鸿博、朱勇刚合计持有公司股份94,153,927

股，占公司总股本的55.00%，仍是公司持股5%以上股东。

股东

名称

股份

性质

本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况

股份数量 占总股本比例 股份数量 占总股本比例

（股） （%） （股） （%）

万健

投资

无限

售条

件流

通股

32,771,141 19.14 32,665,852 19.08

圣达

集团
45,375,792 26.51 45,375,792 26.51

浙江

鸿博
12,019,931 7.02 12,019,931 7.02

朱勇

刚
4,092,352 2.39 4,092,352 2.39

合计 / 94,259,216 55.06 94,153,927 55.00

注：以上表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、万健投资本次减持的股份在其披露的减持计划范围内。

3、本次权益变动符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规

定。

4、根据相关法律法规的要求，信息披露义务人编制了《简式权益变动报告

书》，相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《浙江圣达生物药业股份有限公司简式权益变动报告书》。

5、截至本公告披露日，万健投资减持股份计划尚未实施完毕。公司将持续

关注减持计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广

大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

                              2025年2月15日