证券代码：600114              股票简称：东睦股份              编号：2025-012

1

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于本次交易停牌前一交易日前十大股东和

前十大流通股股东持股情况的公告

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份

及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁

波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有

限合伙）共4名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司

20.75%股权（以下简称“本次交易”）。

因本次交易尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，

避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申

请，公司股票（证券简称：东睦股份，证券代码：600114）自2025年2月

25日（星期二）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2025年2月25日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：

2025-007。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》相

关规定，现将公司股票停牌前1个交易日（即2025年2月24日）的前10大股

东和前10大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如

下。

截至2025年2月24日，公司股本总数为616,383,477股，均为无限售条

件流通股，公司前十大股东及前十大流通股股东数据一致，其持股情况如

下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

序号 持有人名称
持股数量

（股）

占总股本比

例（%）

1 睦特殊金属工业株式会社 65,467,200 10.62

2 宁波金广投资股份有限公司 51,111,016 8.29

3 宁波新金广投资管理有限公司 29,968,000 4.86

4 张京海 10,626,000 1.72

5 香港中央结算有限公司 7,914,829 1.28

6 何永前 5,500,047 0.89

7

招商银行股份有限公司－易方达品

质动能三年持有期混合型证券投资

基金

5,342,600 0.87

8 高尔财 4,769,400 0.77

9
中国工商银行股份有限公司－汇添

富价值精选混合型证券投资基金
4,483,900 0.73

10 基本养老保险基金一二零五组合 4,375,000 0.71

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

                                             董  事  会

2025年 3月 10日