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券代码：300727        证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简称：润禾材料         公告编号：2025-017

债券代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债券简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润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

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人

权益变动触及 5%整数倍的提示性公告

特别提示：

1、本次权益变动系宁波润禾高新材料科技股份有限公司股东主动减持、持

股比例被动稀释等原因导致，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响

公司的治理结构和持续经营。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）

于今日收到公司控股股东浙江润禾控股有限公司、实际控制人叶剑平、俞彩娟及

其一致行动人宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有

限合伙）、麻金翠（以下合称为“信息披露义务人”）出具的《简式权益变动报

告书》，自 2023 年 6 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日期间，信息披露义务人因主动

减持、持股比例被动稀释等原因，其持股比例从 64.3135%降至 59.9681%。现将

具体情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

公司于 2023 年 6 月 20 日在巨潮资讯网披露了《润禾材料关于控股股东、实

际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告》《简式权益变动报告书》，该次

公司控股股东浙江润禾控股有限公司、实际控制人叶剑平先生、俞彩娟女士及

其一致行动人宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限

合伙）、麻金翠女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

权益变动后，信息披露义务人合计持股 82,011,991 股，占当时公司总股本的

64.3135%。

公司于 2023 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露了《润禾材料关于控股股东、实

际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2023-056），信息披

露义务人计划自该公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式

或自该公告发布之日起三个交易日后的三个月内以大宗交易方式合计减持公司

股份不超过 3,806,493 股，占公司当时总股本的 3.00%；公司于 2024 年 11 月 12

日在巨潮资讯网披露了《润禾材料关于公司股东减持股份预披露公告》（公告编

号：2024-108），一致行动人宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资

合伙企业（有限合伙）计划自该公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集

中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,554,502 股，占公司当时总股

本的 2.00%。截至本公告日，上述减持计划期限均已届满，一致行动人宁海协润

投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）、麻金翠女士自

2023 年 6 月 21 日至 2025 年 1 月 2 日通过集中竞价和大宗交易的方式累计减持

公司股份 4,046,370 股，占公司当前总股本的 3.1123%。

自 2023 年 6 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日，公司可转债“润禾转债”共有

660,687 张“润禾转债”完成转股，合计增加 2,293,151 股“润禾材料”股票。

2024 年 1 月 17 日，因公司办理完毕 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分

第一个归属期暂缓归属部分及预留授予部分第一个归属期共计 199,500 股限制

性股票的归属登记事宜，公司总股本增加了 199,500 股。受上述因素影响，截至

2025 年 3 月 13 日，公司总股本由 127,519,089 股增加至 130,011,740 股，信息

披露义务人的合计持股比例被动稀释 1.2331%。其中，2025 年 3 月 12 日，信息

披露义务人合计持股比例为 60.2221%；2025 年 3 月 13 日，因公司可转债转股导

致公司股本增加，信息披露义务人合计持股比例被动稀释至 59.9681%。

综上，信息披露义务人的合计持股比例由 64.3135%降至 59.9681%。

信息披露义务人本次权益变动情况汇总如下：

股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（万股）

减 持 比 例

（%）

被动稀释

比例（%）

浙江润禾控股有限公

司

-- -- -- -- 0.7907

叶剑平 -- -- -- -- 0.2193

俞彩娟 -- -- -- -- 0.0543

宁海协润投资合伙企

业（有限合伙）

集中竞价交易

2023.06.30—

2023.07.10

33.98 0.2614

0.1255

2024.12.10-

2025.01.02

102.662 0.7896

大宗交易

2023.6.29 74.00 0.5692

2024.12.12-

2024.12.17

110.00 0.8461

宁海咏春投资合伙企

业（有限合伙）

集中竞价交易

2024.12.10—

2025.01.02

25.005 0.1923

0.0312

大宗交易

2023.07.03 24.00 0.1846

2024.12.16-

2024.12.17

16.00 0.1231

麻金翠 集中竞价交易

2023.07.03—

2023.07.06

18.99 0.1461 0.0120

合计 404.637 3.1123 1.2331

注：1、上述减持股份来源均为信息披露义务人于公司首次公开发行前取得的股份及转增股份。

2、“减持比例”指减持股数占公司当前总股本的比例。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

股东名称 股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数（万股） 占总股本 股数（万股） 占总股本

比例（%） 比例（%）

浙江润禾控股有

限公司

合计持有股份 5,259.163 41.2422 5,259.163 40.4514

其中：无限售条

件股份
5,259.163 41.2422 5,259.163 40.4514

有限售条件股份 0 0.00 0 0.00

叶剑平

合计持有股份 1,458.2906 11.4359 1,458.2906 11.2166

其中：无限售条

件股份
364.5727 2.859 364.5727 2.8042

有限售条件股份 1,093.7179 8.5769 1,093.7179 8.4125

俞彩娟

合计持有股份 361.4385 2.8344 361.4385 2.78

其中：无限售条

件股份
90.3596 0.7086 90.3596 0.695

有限售条件股份 271.0789 2.1258 271.0789 2.085

宁海协润投资合

伙企业（有限合

伙）

合计持有股份 834.9329 6.5475 514.2909 3.9557

其中：无限售条

件股份
834.9329 6.5475 514.2909 3.9557

有限售条件股份 0 0.00 0 0.00

宁海咏春投资合

伙企业（有限合

伙）

合计持有股份 207.7371 1.6291 142.7321 1.0978

其中：无限售条

件股份
207.7371 1.6291 142.7321 1.0978

有限售条件股份 0 0.00 0 0.00

麻金翠

合计持有股份 79.637 0.6245 60.647 0.4665

其中：无限售条

件股份
79.637 0.6245 60.647 0.4665

有限售条件股份 0 0.00 0 0.00

合计持有股份 8,201.1991 64.3135 7,796.5621 59.9681

其中：无限售条件股份 6,836.4023 53.6108 6,431.7653 49.4707

      有限售条件股份 1,364.7968 10.7027 1,364.7968 10.4975

注：1、上述表格若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

2、“本次变动前持有股份”占比情况以公司总股本 127,519,089 股为基数计算，“本次变动后持有股份”占

比情况以公司当前总股本 130,011,740 股为基数计算。

三、其他相关说明

1、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

易上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规

的规定。

2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人发

生变化，不会对公司治理结构、财务状况和持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动不会导致公司股权分布不具备上市条件。

4、本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见

公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。

5、本次权益变动与此前已披露的减持意向、减持计划一致，不存在违规情

形。

四、备查文件

1、控股股东浙江润禾控股有限公司、实际控制人叶剑平、俞彩娟及其一致行

动人宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）、

麻金翠出具的《简式权益变动报告书》；

2、2023 年 6 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司出具的润禾转债转股情况汇总表。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日