证券代码: 603876 证券简称: 鼎胜新材 公告编号: 2025-026

债券代码: 113534 债券简称: 鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东被动稀释至 10%以下暨权益 变动触及 1%、5%整数倍的自愿性提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 持股5%以上股东北京普润平方股权投资中心(有限合伙)(以下简称"普 润平方")及北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)(以下简称"普润平方 壹号")本次权益变动的原因为公司可转债转股导致的被动稀释,未触及要约收 购。
 - 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后,普润平方持股比例由6.21%降至6.11%,普润平方壹号持股比例由3.94%降至3.88%,合计持有上市公司股份比例由10.14%降至9.99%。
- 根据2025年1月10日发布的《证券期货法律适用意见第19号一一〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》相关规定,投资者持股比例被动触及刻度时无需履行披露和限售义务,由上市公司就因股本变化导致的投资者持股变动进行公告。

本次权益变动系由于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司") 公开发行的可转换公司债券(以下简称"鼎胜转债")转股导致的被动稀释,合 计由本次权益变动前的10.14%降至当前的9.99%,合计减少0.15%。本次权益变动 不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。现将本次权益

变动情况公告如下:

一、信息披露义务人的基本情况

1、北京普润平方股权投资中心(有限合伙)

企业名称	北京普润平方股权投资中心(有限合伙)
注册地址	北京市延庆区延庆经济开发区双杏东街 235 号(中关村延庆
	园)
执行事务合伙	共青城普润投资管理合伙企业(有限合伙)(委派卢春泉为
人	代表)
统一社会信用
代码	9111022935161045X9
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015年8月4日
合伙期限	2015年8月4日至无固定期限
经营范围	股权投资、项目投资、投资咨询; 财务咨询。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金; 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款; 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东情况	普通合伙人1名,有限合伙人3名
通讯地址	北京市延庆区延庆经济开发区双杏东街235号(中关村延庆园)

2、北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)

企业名称	北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)
注册地址	北京市延庆区湖南东路1号延庆经济开发区管理中心413室
执行事务合伙	共青城普润投资管理合伙企业(有限合伙)(委派卢春泉为
人	代表)
统一社会信用	91110229MA002F0410
代码	91110229MA002F0410
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015年12月10日
合伙期限	2015年12月10日至无固定期限
经营范围	投资管理、资产管理、企业管理。("1、未经有关部门批
	准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产

	日和人就会出去日本日本日、一个日本代本 4 工程工匠
	品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款; 4、不得对所
	投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺
	投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择
	经营项目,开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部
	门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政
	策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东情况	普通合伙人1名,有限合伙人3名
通讯地址	北京市延庆区湖南东路1号延庆经济开发区管理中心413室

注: 普润平方和普润平方壹号为同一执行事务合伙人,两者构成一致行动人关系。

二、本次权益变动情况

1、北京普润平方股权投资中心(有限合伙)

	名称	北京普润平方股权投资中心(有限合伙)
信息披露义务人基	住所	北京市延庆区延庆经济开发区双杏东街 235 号 (中关村延庆园)
本信息	权益变动时 间	2025/1/1 至 2025/3/18
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种 类	变动股数 (股)	变动比例 (%)
	被动稀释	2025/1/1 至 2025/3/18	人民币 普通股	0	-0.09

2、北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)

信息披露	名称	北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)
义务人基	住所	北京市延庆区湖南东路1号延庆经济开发区管理 中心413室
本信息	权益变动时间	2025/1/1 至 2025/3/18
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	变动比例 (%)
	被动稀释	2025/1/1 至 2025/3/18	人民币普 通股	0	-0.06

备注:

(1)公司发行的可转换公司债券于2019年10月16日进入转股期,公司于2025

年2月20日披露其减持计划公告,具体内容详见公司于2025年2月20日在上海证券交易所网站披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-013),减持前的总股本按照截至2024年12月31日公司的总股本893,377,982股计算。2025年1月1日至2025年3月18日,累计转股13,605,447股,截至2025年3月18日公司总股本906,983,429股。因此普润平方及普润平方壹号合计持有公司股份比例由10.14%降至9.99%,持股变动达0.15%。

- (2)截至本公告披露日,普润平方质押股份数为29,740,000股。除前述情况外,本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
- (3)本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规 和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

三、本次权益变动前后,信息义务披露人持有公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股数		本次权益变动后持股数
		量、持股比例		量、持股比例
		股数 (股)	占总股本	股数 (股)	占总股本
			(%)		(%)
普润平方	无限售条	55, 459, 644	6. 21	55, 459, 644	6. 11
	件股份	00, 100, 011			0.11
普润平方	无限售条	35, 168, 015	3.94	35, 168, 015	3. 88
壹号	件股份		J. J4		0. 00
合计	_	90, 627, 659	10. 14	90, 627, 659	9. 99

注:上述股东的"本次权益变动前持股数量"为公司于2025年2月20日披露其减持计划公告中的持股数量及持股比例;"本次权益变动后持股数量、持股比例"为2025年3月19日的持股数量,持股比例以2025年3月18日公司总股本906,983,429股计算。本公告中数据尾差为四舍五入所致。

四、所涉及后续事项

1、持股5%以上股东普润平方及普润平方壹号本次权益变动的原因为公司可转债转股导致的被动稀释,未触及要约收购。上述股东自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内(即2025年3月14日至2025年6月13日),通过集中竞价

方式合计减持不超过8,933,779股,减持比例不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式合计减持不超过17,867,559股,减持比例不超过公司总股本的2%。截至本公告披露日,该减持计划尚未完成。

- 2、"鼎胜转债"目前处于转股期,可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性,若后期发生相关权益变动事项,公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。
- 3、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,未触及要约收购。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2025年3月20日