证券代码：603003 证券简称：退市龙宇 公告编号：2025-049

上海龙宇数据股份有限公司

关于股份回购事项前十名股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 6 月 6 日，上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）召开第

六届董事会第九次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第

六期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司为维护公司价值及股

东权益所必需，在退市整理期内进行股份回购，回购金额不低于人民币 5,000

万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 4.85

元/股（含）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于第六期以集中竞价方式回购股份的回购报告书》

（公告编号：2025-043）。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

7号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交

易日（即 2025 年 6 月 6 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持

股情况如下：

一、2025 年 6 月 6 日登记在册的公司前十大股东持股情况

序号 股东名称 持股数量
占公司总股本

比例（%）

1 上海龙宇控股有限公司 117,142,149 31.13

2 高盛尔 18,294,229 4.86

3
九泰基金－中信证券－陆家嘴信托－陆家

嘴信托－鸿泰 5号集合资金信托计划
15,689,202 4.17

4 徐增增 12,284,948 3.26

5
北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德

圣投资－泰来景睿私募证券投资基金
8,800,000 2.34

6 丁军 7,511,000 2.00

7 刘振光 6,926,611 1.84

8 朱慧欣 5,118,495 1.36

9 张仟 4,658,200 1.24

10 史耀东 4,487,500 1.19

二、 2025 年 6 月 6 日登记在册的公司前十大无限售流通股东持股情况

序号 股东名称 持股数量
占公司总股

本比例（%）

1 上海龙宇控股有限公司 117,142,149 31.13

2 高盛尔 18,294,229 4.86

3
九泰基金－中信证券－陆家嘴信托－陆家

嘴信托－鸿泰 5号集合资金信托计划
15,689,202 4.17

4 徐增增 12,284,948 3.26

5
北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德

圣投资－泰来景睿私募证券投资基金
8,800,000 2.34

6 丁军 7,511,000 2.00

7 刘振光 6,926,611 1.84

8 朱慧欣 5,118,495 1.36

9 张仟 4,658,200 1.24

10 史耀东 4,487,500 1.19

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日