证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-039

深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于股东股份减持计划实施完成的公告

上市首日风险提示公告

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月

20 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东股份减持计划的预披露公告》（公告编

号：2025-003），公司股东深圳市聚焦投资管理中心（有限合伙）（以下简称“聚

焦投资”）、深圳市前哨投资管理中心（有限合伙）（以下简称“前哨投资”）、

深圳市持恒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“持恒创投”）、深圳市

研智创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“研智创投”）计划自减持计划

预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式分别减持公

司股份不超过 2,047,144 股，即分别不超过所占公司总股本的 1%。

由于公司 2024 年年度权益分派于 2025 年 5 月 28 日实施完毕，公司总股本

发生变动，上述股东的持股数量亦由于权益分派实施发生变动，其可减持股份数

量按照相关规定进行了相应调整。

公司于近日收到公司股东聚焦投资、前哨投资、持恒创投、研智创投出具的

《关于股份减持计划实施完成的告知函》，前述减持计划已于 2025 年 6 月 11 日

实施完成，现将有关情况公告如下：

一、股东减持股份情况

（一）减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持数量

（股）

占公司总股

本比例

公司股东深圳市聚焦投资管理中心（有限合伙）、深圳市前哨投资管理中

心（有限合伙）、深圳市持恒创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市研智创

业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

深圳市聚焦投资管理

中心（有限合伙）

集中竞价

2025 年 3 月 14 日

至 2025 年 5 月 27

日

28.46 1,388,900 0.68%

集中竞价

2025 年 5 月 28 日

至 2025 年 6 月 11

日

20.66  954,355 0.32%

深圳市前哨投资管理

中心（有限合伙）

集中竞价

2025 年 3 月 14 日

至 2025 年 5 月 27

日

28.29 1,465,000 0.72%

集中竞价

2025 年 5 月 28 日

至 2025 年 6 月 11

日

20.66 844,100 0.28%

深圳市持恒创业投资

合伙企业（有限合

伙）

集中竞价

2025 年 3 月 14 日

至 2025 年 5 月 27

日

28.86 1,459,400 0.71%

集中竞价

2025 年 5 月 28 日

至 2025 年 6 月 11

日

20.73 852,131 0.29%

深圳市研智创业投资

合伙企业（有限合

伙）

集中竞价

2025 年 3 月 14 日

至 2025 年 5 月 27

日

28.71 1,398,389 0.68%

集中竞价

2025 年 5 月 28 日

至 2025 年 6 月 11

日

20.66 940,635 0.32%

注：1、公司于 2025 年 5月 28日完成 2024 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东

每 10 股转增 4.5 股，聚焦投资、前哨投资、持恒创投、研智创投的减持股份数量已进行相

应调整。2024 年年度权益分派后，公司总股本由 204,714,480 股变更为 296,835,996 股，故

2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 11 日期间减持数量占总股本比例系以公司最新总股本

296,835,996 股计算。

2、由于四舍五入原因，小数点尾数会有较小差异。

其中，公司董事、监事、高级管理人员通过上述股东间接减持公司股份情况：

姓名 职务 间接持股平台 减持期间
减持数量

（股）

占公司总

股本比例

陈鹏
公司董事、高

级副总经理

深圳市聚焦投资管理中心

（有限合伙）

2025 年 3 月 14 日

至 2025 年 5 月 27

日

217,452 0.1062%

2025 年 5 月 28 日

至 2025 年 6 月 11

日

149,433 0.0503%

深圳市前哨投资管理中心

（有限合伙）

2025 年 3 月 14 日

至 2025 年 5 月 27

日

614,603 0.3002%

2025 年 5 月 28 日

至 2025 年 6 月 11

日

354,125 0.1193%

深圳市研智创业投资合伙企

业（有限合伙）

2025 年 3 月 14 日

至 2025 年 5 月 27

日

902,412 0.4408%

2025 年 5 月 28 日

至 2025 年 6 月 11

日

607,051 0.2045%

王丽春
公司董事、董

事会秘书

深圳市前哨投资管理中心

（有限合伙）

2025 年 3 月 14 日

至 2025 年 5 月 27

日

230,075 0.1124%

2025 年 5 月 28 日

至 2025 年 6 月 11

日

132,566 0.0447%

刘军
公司监事会主

席

深圳市持恒创业投资合伙企

业（有限合伙）

2025 年 3 月 14 日

至 2025 年 5 月 27

日

104,751 0.0512%

2025 年 5 月 28 日

至 2025 年 6 月 11

日

61,170 0.0206%

李芳 公司监事
深圳市持恒创业投资合伙企

业（有限合伙）

2025 年 3 月 14 日

至 2025 年 5 月 27

日

37,302 0.0182%

2025 年 5 月 28 日

至 2025 年 6 月 11

日

21,783 0.0073%

王英 公司监事
深圳市研智创业投资合伙企

业（有限合伙）

2025 年 3 月 14 日

至 2025 年 5 月 27

日

16,157 0.0079%

2025 年 5 月 28 日

至 2025 年 6 月 11

日

10,869 0.0037%

孟振江 公司财务总监
深圳市聚焦投资管理中心

（有限合伙）

2025 年 3 月 14 日

至 2025 年 5 月 27

日

70,190 0.0343%

2025 年 5 月 28 日

至 2025 年 6 月 11

日

48,236 0.0163%

注：公司于 2025年 5月 28 日完成 2024年年度权益分派，2025年 5月 28日至 2025 年

4

6 月 11 日期间减持数量占总股本比例系公司以公司最新总股本 296,835,996股计算。由于四

舍五入原因，小数点尾数会有较小差异。

（二）减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份（包括因权益分派实

施资本公积转增股本部分）

（三）股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数

（股）
占总股本比例

股数

（股）
占总股本比例

深圳市聚焦投资管理

中心（有限合伙）
无限售流通股 11,529,400 5.6319% 13,749,370 4.6320%

深圳市前哨投资管理

中心（有限合伙）
无限售流通股 11,693,216 5.7120% 13,986,813 4.7120%

深圳市持恒创业投资

合伙企业（有限合

伙）

无限售流通股 7,765,290 3.7932% 8,291,410 2.7933%

深圳市研智创业投资

合伙企业（有限合

伙）

无限售流通股 7,949,700 3.8833% 8,558,766 2.8833%

其中，公司董事、监事、高级管理人员通过上述股东减持前后间接持股情况：

股东名称 间接持股股东

本次减持前间接持有股份 本次减持后间接持有股份

股数

（股）
占总股本比例

股数

（股）

占总股本比

例

深圳市聚焦投资管

理中心（有限合

伙）

陈鹏 1,820,866 0.89% 2,175,517  0.73%

孟振江 587,750 0.29% 702,226  0.24%

深圳市前哨投资管

理中心（有限合

伙）

陈鹏 4,939,925 2.41% 5,917,591  1.99%

王丽春 1,849,250  0.90% 2,215,238  0.75%

深圳市持恒创业投

资合伙企业（有限

合伙）

刘军 587,750  0.29% 639,179  0.22%

李芳 209,300  0.10% 227,614  0.08%

深圳市研智创业投

资合伙企业（有限

合伙）

陈鹏 5,168,570 2.52% 5,578,878  1.88%

王英 94,613  0.05% 102,892  0.03%

注：1、公司于 2025 年 5月 28日完成 2024 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东

每 10 股转增 4.5 股，公司总股本由 204,714,480 股变更为 296,835,996 股。本次减持后持有

股份占总股本比例系以公司最新总股本 296,835,996股计算。

2、由于四舍五入原因，小数点尾数会有较小差异。

二、其他相关声明

1、本次减持计划实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异，实际

减持股份数量未超过计划减持股份数量，且本次减持股东未违反其减持相关承诺。

2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市

公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18

号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的

规定。

3、本次股份减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不

会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

1、深圳市聚焦投资管理中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施

完成的告知函》；

2、深圳市前哨投资管理中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施

完成的告知函》；

3、深圳市持恒创业投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划

实施完成的告知函》；

4、深圳市研智创业投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划

实施完成的告知函》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日

 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