证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-032

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉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蔬股份有限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司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”、“宏辉果

蔬”）实际控制人黄俊辉先生、郑幼文女士因大宗交易、可转债转股被动稀释以

及本次协议转让等原因导致其持有公司股份发生变化。

● 本次权益变动不触及要约收购，完成后将导致公司控股股东及实际控制

人发生变化。

● 自 2022 年 5 月 18 日（前次权益变动报告书披露日）至本次协议转让前，

黄俊辉先生和郑幼文女士因大宗交易、可转债转股被动稀释等原因，合计持股比

例从 50.36%减少至 46.54%。

● 2025 年 6 月 13 日，黄俊辉先生与苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业（有

限合伙）（以下简称“申泽瑞泰”）签署《股份转让协议》，拟通过协议转让的

方式向申泽瑞泰转让其所持有公司151,380,521股股份（占公司总股本的26.54%）

及该等股份所对应的所有股东权利和权益（以下简称“本次股份转让”）。转让

价格为每股人民币 5.68 元，合计价款为人民币 859,841,359 元。同日，黄俊辉

先生、郑幼文女士与申泽瑞泰签署《表决权放弃协议》，约定自本次股份转让过

户登记完成，且申泽瑞泰全额支付《股份转让协议》约定的第三期股份转让款之

日起，黄俊辉先生放弃其所持有上市公司 68,446,355 股股份（占公司总股本的

12.00%）对应的表决权、提名权、提案权（以下本次股份转让及表决权放弃合称

“本次交易事项”）。

● 本次权益变动后，黄俊辉先生持有公司股份 100,707,299 股，占公司总

股本比例为 17.66%,郑幼文女士持有公司股份 13,347,616 股，占公司总股本比

例为2.34%，二人合计持有公司股份114,054,915股，占公司总股本比例为20.00%。

申泽瑞泰将持有公司股份 151,380,521 股，占公司总股本比例为 26.54%，成为

公司控股股东，公司实际控制人将变更为叶桃先生、刘扬先生和苏州资产投资管

理集团有限公司（以下简称“苏州投管集团”）。

● 本次交易事项尚需通过上海证券交易所合规性确认并在中国证券登记结

算有限责任公司办理股份过户登记手续。本次交易事项能否最终完成尚存在不确

定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2025 年 6 月 13 日，黄俊辉先生与申泽瑞泰签署《股份转让协议》，拟通过

协议转让的方式向申泽瑞泰转让其所持有公司 151,380,521 股股份（占公司总股

本的 26.54%）及该等股份所对应的所有股东权利和权益。同日，黄俊辉先生、

郑幼文女士与申泽瑞泰签署《表决权放弃协议》，约定自本次股份转让过户登记

完成，且申泽瑞泰全额支付《股份转让协议》约定的第三期股份转让款之日起，

黄俊辉先生放弃其所持有上市公司68,446,355股股份（占公司总股本的12.00%）

对应的表决权、提名权、提案权。此外，自前次权益变动报告书披露日至今，黄

俊辉先生及其一致行动人郑幼文女士因大宗交易、可转债转股被动稀释等原因导

致其持有公司股份减少。针对上述权益变动，现将有关情况公告如下：

一、信息披露义务人基本情况

（一）转让方

姓名：黄俊辉

性别：男

国籍：中国

身份证号码：4405021963********

住所：广东省汕头市金霞街道***

通讯地址：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

（二）转让方一致行动人

姓名：郑幼文

性别：女

国籍：中国

身份证号码：4401021965********

住所：广东省汕头市金霞街道***

通讯地址：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号

是否取得其他国家或者地区的居留权：是

黄俊辉先生与郑幼文女士系公司实际控制人，为夫妻关系。

（三）受让方

名称：苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320505MAEKU5NQ7D

出资总额：50,000 万人民币

执行事务合伙人：上海昊宁同兰实业有限责任公司

成立日期：2025-05-19

主要经营场所：苏州市高新区马墩路 18 号 1 幢 1273 室

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；信息咨询

服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、本次权益变动前的持股情况

本次权益变动前，黄俊辉先生及其一致行动人郑幼文女士合计持有宏辉果蔬

股份 220,932,903 股，占本公司总股本（438,726,371 股）的 50.36%；

申泽瑞泰未持有公司的股份。

三、本次权益变动具体情况

（一）大宗交易

自 2022 年 5 月 18 日（前次权益变动报告书披露日）至本次协议转让前，黄

俊辉先生及郑幼文女士通过大宗交易方式累计减持公司股票，具体减持情况如下：

姓名 减持时间 减持方式
减持数量

（股）

减持比例

（%）

减持价格区间

（元/股）

黄俊辉 2022.05.23-2022.05.25 大宗交易 7,977,000 1.82 5.49-5.76

郑幼文 2023.07.21-2023.07.26 大宗交易 11,407,237 2.00 4.78-4.83

合计 3.82 -

注：公司于 2023 年 6 月实施权益分派，引起股份变动，上述减持数量、价格按实际减

持情况披露，未经过除权处理。

（二）“宏辉转债”转股导致持股比例被动稀释

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）核准，公司于 2020 年 2 月 26

日公开发行了 332 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,200 万

元。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]67 号”文同意，公司 33,200 万

元可转换公司债券将于 2020 年 3 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

称“宏辉转债”，债券代码“113565”。

根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条

款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的宏辉转

债自 2020 年 9 月 3 日起可转换为公司 A股股份。

截至 2022 年 5 月 17 日，公司总股本为 438,726,371 股。2022 年 5 月 18 日

至 2023 年 6 月 9 日，因转股形成的股份数量为 4,315 股，总股本为 438,730,686

股；后公司实施权益分派，总股本变更为 570,349,892 股，信息披露义务人持股

数量相应调整；2023 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 13 日，因转股形成的股份数量

为 49,556 股，截至 2025 年 6 月 13 日，公司总股本为 570,399,448 股。黄俊辉

先生、郑幼文女士持股比例被动稀释。

（三）协议转让及表决权放弃事项

2025 年 6 月 13 日，黄俊辉先生与申泽瑞泰签署《股份转让协议》，拟通过

协议转让的方式向申泽瑞泰转让其所持有公司 151,380,521 股股份（占公司总股

本的 26.54%）及该等股份所对应的所有股东权利和权益。同日，黄俊辉先生、

郑幼文女士与申泽瑞泰签署《表决权放弃协议》，约定自本次股份过户登记完成，

且申泽瑞泰全额支付《股份转让协议》约定的第三期股份转让款之日起，黄俊辉

先生放弃其所持有上市公司 68,446,355 股股份（占总股本的 12.00%）对应的表

决权、提名权、提案权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司关于控股股东、实际控制人签署

<股份转让协议>及<表决权放弃协议>暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：

2025-031）。

截至本公告日，黄俊辉先生与申泽瑞泰不存在关联关系，且不属于《上市公

司收购管理办法》中规定的一致行动人。双方主体资格符合《上市公司收购管理

办法》的规定。

申泽瑞泰与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人，

以及上市公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或一致行动关系。

上述交易事项完成后，公司控股股东将由黄俊辉先生变更为申泽瑞泰，实际

控制人将由黄俊辉先生、郑幼文女士变更为叶桃先生、刘扬先生和苏州投管集团。

（四）本次权益变动前后，相关股东持有公司股份变动情况如下：

股东名称

本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况

持股数量（股）
持股比例

（%）
持股数量（股）

持股比例

（%）

黄俊辉 201,890,708 46.02 100,707,299 17.66

郑幼文 19,042,195 4.34 13,347,616 2.34

黄俊辉及其一致行动人合计 220,932,903 50.36 114,054,915 20.00

申泽瑞泰 0 0.00 151,380,521 26.54

注：

1、上表中所列本次权益变动前系前次披露权益变动报告书后口径列示，为截止到 2022

年 5 月 17 日的持股情况，总股本为 438,726,371 股。

2、本次权益变动后的持股数量，为截止到 2025 年 6 月 13 日的持股情况，总股本为

570,399,448 股。

3、部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

四、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动将导致公司控股股东由黄俊辉先生变更为申泽瑞泰，实际控制

人将由黄俊辉先生、郑幼文女士变更为叶桃先生、刘扬先生和苏州投管集团。

本次权益变动将进一步优化公司的股权结构，各方将协调自身优质资源，为

上市公司赋能，推动公司的长期稳定、健康、可持续发展，提升公司核心竞争力，

增强公司盈利能力和抗风险能力，提升上市公司价值，不会对公司的正常生产经

营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、其他相关说明

1、本次权益变动完成后将导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动事项信息披露义务人将按规定编制权益变动报告书，拟于

本公告披露之日起三个交易日内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

4、本次交易事项尚需经上海证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户登记手续。本次权益变动事项能否

最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

5、其他相关事项说明和风险提示详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司关于控股股东、实际控制人签署

<股份转让协议>及<表决权放弃协议>暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：

2025-031）。

6、公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及

时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日