股票代码：600462 股票简称：*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九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告编号：临

湖北九有投资股份有限公司

关于收到股票终止上市决定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●终止上市的证券种类：人民币普通股；证券简称：*ST九有；证券

代码：600462

●公司股票进入退市整理期的起始日为2025年6月24日；预计最后交易日期

为2025年7月14日。

●退市整理期的交易期限为15个交易日。

●退市整理期间股票继续在风险警示板交易。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日收到

上海证券交易所《关于湖北九有投资股份有限公司股票终止上市的决定》

([2025]131号)，上海证券交易所决定终止公司股票上市。

一、终止上市的证券种类、证券简称、证券代码

（一）证券种类：人民币普通股

（二）证券简称：*ST九有

（三）证券代码：600462

二、终止上市决定的主要内容

“因2023年度期末净资产为负，你公司股票自2024年5月6日起被实施退

市风险警示。2025年4月29日，你公司发布2024年年度报告，显示公司2024

年度财务会计报告和内部控制报告均被出具无法表示意见的审计报告。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《

股票上市规则》）第9.3.7条等规定，你公司股票触及终止上市条件。根据《股

票上市规则》第9.1.10条、第9.3.11条和第9.3.14条的规定，经上海证券交易所

（以下简称本所）上市审核委员会审议，本所决定终止你公司股票上市。

根据《股票上市规则》第9.6.1条、第9.6.2条、第9.6.4条和第9.6.10

条等规定，以及《上海证券交易所交易规则（2023年）》第3.3.13条等规

定，自本所公告本决定之日后5个交易日届满的次一交易日起，你公司股票

进入退市整理期交易。退市整理期为15个交易日，首个交易日无涨跌幅限

制，其他交易日涨跌幅限制为10%。本所在退市整理期届满后5个交易日内

，对你公司股票予以摘牌，股票终止上市。退市整理期间，你公司及相关

信息披露义务人仍应当遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件

、《股票上市规则及本所其他规定，并履行相关义务。

根据《股票上市规则》第9.1.15条的规定，你公司应当立即安排股票转

入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让相关事宜，保

证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让。

如你公司对本所作出的终止上市决定不服，可以在本所公告本决定之日

后的5个交易日内，向本所申请复核。”

三、终止上市后公司股票登记、转让和管理事宜

公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

公司将尽快聘请股份转让服务机构，委托其提供股份转让服务，并授权其办理

证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国中小企

业股份转让系统股份登记结算等事宜。

四、终止上市后的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式

（一）联系人：公司证券部

（二）联系电话：010-81377048

（三）电子邮箱：en_2010@126.com

（四）联系地址：北京市东城区前永康胡同27号

五、公司退市整理期及终止上市相关安排

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，自上海证券交易所公告

对上市公司股票作出终止上市的决定之日后的5个交易日届满的次一交易日

起，公司股票进入退市整理期。在退市整理期间，公司股票继续在风险警示板

交易。

公司股票进入退市整理期的起始日为2025年6月24日，交易期限为15个交易

日，预计最后交易日期为2025年7月14日；首个交易日无价格涨跌幅限制，此后

每日涨跌幅限制为10%。

公司股票在退市整理期届满后的5个交易日内由上海证券交易所予以摘

牌，公司股票终止上市。公司股票在退市整理期内全天停牌的，停牌期间不计

入退市整理期，预计的最后交易日期将顺延，全天停牌天数累计不超过5个交易

日。

在退市整理期间，前10个交易日内每5个交易日发布1次股票将被终止上市

的风险提示公告，在最后5个交易日内每日发布1次股票将被终止上市的风险提示

公告。

六、其他重要事项

公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时

了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。对于自

股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻

结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻

手续。

公司指定信息披露报刊及网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指

定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2025年6月16日

https://www.sse.com.cn

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