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	特别提示：
	1、自2025年7月28日起至2025年8月15日，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现“任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%”的情形，触发“华阳转债”转股价格向下修正条款。
	2、2025年8月15日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
	一、可转换公司债券基本情况
	经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号文）核准，公司于2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张，期限6年，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币450,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为441,070,051.61元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2020年8月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为 “华阳转债”，债券代码为“128125”。
	根据相关法律法规规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，“华阳转债”转股期限为2021年2月5日至2026年7月29日，初始转股价格为25.79元/股。
	二、可转债转股价格向下修正条款
	三、关于向下修正“华阳转债”转股价格的具体内容
	1、第四届董事会第八次会议决议。
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司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