证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2025-026

华创云信数字技术股份有限公司更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于 2025 年 9 月 6 日披露了《关于公司股东部分股份将被司法

拍卖的提示性公告》。经多方核查，现就前述公告部分内容“1.根据

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份》第十四条相关规定，本次司法拍卖股份受让

方在 6 个月内不得减持。”更正为“1.本次司法拍卖股份受让方不受 6

个月内不得减持的约束，具体根据《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 15 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相关

规定执行。”

除上述内容外，原公告其他内容保持不变。公司将密切关注进展

情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日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