证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-092

广州若羽臣科技股份有限公司

关于原持股 5%以上股东股份减持计划实施完成的公告

原持股5%以上的股东朗姿股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“若羽臣”）于2025

年6月9日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：

2025-052），朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”）计划合计减持若羽臣

股份数量不超过4,768,071股，不超过若羽臣总股本的3%。其中，通过集中竞价

方式减持不超过1,589,357股，不超过若羽臣总股本的1%，且在任意连续90个自

然日内减持股份的总数不超过若羽臣总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过

3,178,714股，不超过若羽臣总股本的2%，且任意连续90个自然日内减持股份的

总数不超过若羽臣总股本的2%。（总股本以公司当时总股本164,030,506股剔除

公司截至当时已披露回购结果的2024年第三期股份回购和2024年第四期股份回

购的回购专用证券账户持有的5,094,800股后的股份数量158,935,706 股为计算

依据；减持期间如遇送股、资本公积金转增股本、配股、回购等股份变动事项，

上述拟减持股份数量将做相应调整。）

公司于2025年6月9日实施资本公积金转增股本，转增完成后，公司总股本由

164,030,506股变更为227,487,948股，朗姿股份持有公司股份数量由11,602,720

股增加为16,243,808股。截至2025年7月2日，公司回购股份注销事宜已在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，注销的回购股份数量为

8,817,672股，回购注销完成后，公司总股本由227,487,948股变更为218,670,276

股。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度权益分

派实施公告》（公告编号：2025-048）、《关于公司回购股份注销完成暨股份变

动的公告》（公告编号：2025-057）。

2025年7月19日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了

《关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的公告》（公告编号：

2025-060），朗姿股份于2025年7月1日至2025年7月17日期间通过集中竞价交易

方式累计减持公司股份886,298股，通过大宗交易方式累计减持公司股份93,000

股，合计减持979,298股，占公司当时总股本比例0.45%，权益变动后，朗姿股份

持有公司股份15,264,510股，占公司当时总股本比例6.98%。

2025年8月15日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了

《关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的公告》（公告编号：

2025-068），朗姿股份于2025年7月22日至2025年8月13日期间通过集中竞价交易

方式累计减持公司股份199,600股，通过大宗交易方式累计减持公司股份

3,065,400股，合计减持3,265,000股，占公司当时总股本比例1.49%，权益变动

后，朗姿股份持有公司股份11,999,510股，占公司当时总股本比例5.49%。

2025年8月21日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了

《关于持股5%以上股东权益变动后持股比例降至5%以下的提示性公告》（公告编

号：2025-081）及《简式权益变动报告书（朗姿股份）》，朗姿股份于2025年8

月14日通过集中竞价交易方式减持公司股份6,000股，2025年8月18日通过大宗交

易方式减持若羽臣股份1,060,000股，合计减持1,066,000股，占若羽臣当时总股

本比例0.49%。本次权益变动后，朗姿股份持有若羽臣股份数量10,933,510股，

约占若羽臣当时总股本4.999998%，持股比例降至5%以下，不再是公司持股5%以

上股东。

2025年9月1日，公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权

期及预留授予股票期权第二个行权期行权的股份上市流通，公司总股本由

218,670,276股变更为222,185,340股。公司于2025年9月15日实施资本公积金转

增股本，转增完成后，公司总股本由222,185,340股变更为311,059,476股，朗姿

股份持有公司股份数量由9,844,110股增加为13,781,754股。具体内容详见公司

在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授

予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》

（公告编号：2025-083）、《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：

2025-088）。

公司于近日收到朗姿股份出具的《关于广州若羽臣科技股份有限公司股份减

持计划实施完成的告知函》，截至2025年9月26日，朗姿股份本次减持计划已实

施完毕，现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

（1）2025年9月1日（不含）前，即若羽臣2022年股票期权激励计划首次授

予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权的股份上市流

通以前减持情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持股数占总股

本比例（%）

朗姿股份

集中竞价

交易

2025年7

月1日

-2025年8

月29日

60.03 2,026,298 0.93

大宗交易

2025年7

月16日

-2025年8

月18日

46.08 4,218,400 1.93

合计 — 6,244,698 2.86

注：上表使用的总股本为218,670,276股。

朗姿股份减持股份通过集中竞价交易方式减持的股份成交价格区间为48.78元

/股 -66.05元/股，通过大宗交易方式减持的股份成交价格区间为43.42元/股

-47.08元/股。

（2）2025年9月1日（含）至2025年9月14日（含），即若羽臣2022年股票

期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权

期行权的股份上市流通后至 2025年半年度资本公积金转增实施前减持情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持股数占总股

本比例（%）

朗姿股份 大宗交易

2025年9

月11日

-2025年9

月12日

52.58 155,000 0.07

注：上表使用的总股本为222,185,340股。

朗姿股份减持股份通过大宗交易方式减持的股份成交价格区间为52.11元/股

-52.73元/股。

（3）2025年半年度资本公积金转增实施后减持情况

股东名

称

减持方

式
减持期间

减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持股数占总股

本比例（%）

朗姿股

份

集中竞

价交易

2025年9

月15日

-2025年9

月26日

43.36 228,079 0.07

注：上表使用的总股本为311,059,476股。

朗姿股份减持股份通过集中竞价交易方式减持的股份成交价格区间为42.40元

/股 -44.75元/股。

（4）朗姿股份减持股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的公司股份(含

首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份)。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）

占当时剔除

回购股份后

的总股本比

例（%）

股数（股）
占目前总股本

比例（%）

朗姿股份

合计持有

股份
11,602,720 7.30 13,553,675 4.36%

其中：无

限售条件

股份

11,602,720 7.30 13,553,675 4.36%

有限售条

件股份
0 0.00 0 0.00

注：本次减持前持有股份情况以减持计划披露日股东持股数量及当时公司总股本

剔除截至当时已披露回购结果的回购专用证券账户中持有的股份数为基数计算，

本次减持后持有股份情况以股东减持计划实施完毕后的持股数量及公司目前总

股本为基数计算。

二、其他相关说明

1、朗姿股份本次减持计划实施符合《中华人民共和国证券法》、证监会《上

市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定；

2、朗姿股份本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计

划的实施与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形；

3、朗姿股份不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导

致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营；

4、朗姿股份在公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》及《首次公开发

行股票上市公告书》中做出的减持相关承诺详见公司于 2025 年 6 月 9 日披露的

《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-052），朗姿

股份本次减持不存在违反承诺的情形；

5、公司严格按照相关规定履行信息披露义务，公司所有信息均以在公司指

定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。

三、备查文件

1、朗姿股份出具的《关于广州若羽臣科技股份有限公司股份减持计划实施

完成的告知函》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2025年9月30日