哈药集团股份有限公司 关于减持公司所持控股子公司部分股份的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）现持有哈药集团人民同泰医药股份有限公司（证券代码：600829，以下简称“人民同泰”）433,894,354 股股份，占其总股本的 74.82%。公司拟通过集中竞价交易的方式减持人民同泰股份，减持数量不超过 5,798,800 股，占人民同泰总股本的比例不超过 1%。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》，上述事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
- 由于证券市场股价存在波动性，本次拟减持股票资产事项的实施尚存在不确定性。提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易概述

公司于 2025 年 11 月 19 日召开十届二十一次董事会，审议通过了《关于减持公司所持控股子公司部分股份的议案》，董事会同意授权公司管理层从维护公司股东及公司的利益出发，根据证券市场情况择机减持公司所持人民同泰股份，授权内容包括但不限于时机、价格、数量等，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。

公司持有人民同泰 433,894,354 股股份，占其总股本的 74.82%，该股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或

仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

二、交易标的基本情况

1、人民同泰概况

企业名称：哈药集团人民同泰医药股份有限公司

统一社会信用代码：91230199128173269W

注册地：黑龙江省哈尔滨市南岗区衡山路 76 号

法定代表人：朱卫东

注册资本：57,988.86 万元人民币

经营范围：投资管理及咨询；以自有资产对医疗行业进行投资及投资管理；医疗、医药咨询服务；企业管理咨询；接受委托从事委托方的资产管理、企业管理。

2、人民同泰股权结构

截至 2025 年 9 月 30 日，人民同泰前十大股东如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	哈药集团股份有限公司	433,894,354	74.82
2	王玲玲	1,175,571	0.20
3	周顺东	1,157,500	0.20
4	颜炳姜	1,132,700	0.20
5	黄远波	1,090,100	0.19
6	孙青龙	908,800	0.16
7	熊学祥	839,000	0.14
8	郑泽冰	809,600	0.14

9	杨雨萱	801,800	0.14
10	郑泽玉	739,100	0.13

3、人民同泰主要财务数据

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	716,618.12	702,202.91
净资产	288,118.65	299,306.30
科目	2024 年年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,004,827.94	78,4592.89
净利润	21,327.23	11,187.65

三、本次交易事项的基本情况

1、减持主体：哈药集团股份有限公司

2、本次减持前持股情况：截至本公告日，公司持有人民同泰股份 433,894,354 股，占人民同泰总股本的 74.82%。

3、减持时间：自人民同泰对本次减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。

4、减持数量及方式：不超过 5,798,800 股，占人民同泰总股本的比例不超过 1%。交易方式拟采用集中竞价交易。

5、减持价格：根据减持时的市场价格确定。

四、本次交易事项的目的及对公司的影响

公司根据实际发展需要，择机减持所持有的人民同泰部分股份，减持后公司仍为人民同泰控股股东。本次减持将有利于提高资产运营效率，增加公司可支配资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情

形。由于证券市场股价存在波动性，且受实际成交的价格、数量以及费用等因素影响，减持收益存在不确定性。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十日