证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-070

上海概伦电子股份有限公司

关于 5%以上股东及其一致行动人权益变动触及

1%刻度暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示：

 大股东持股基本情况

在本次减持计划前，共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下

简称“金秋投资”）持有上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份

25,405,813 股，占公司总股本的 5.84%；共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限

合伙）（以下简称“嘉橙投资”）持有公司股份 7,895,794 股，占公司总股本的

1.81%；井冈山静远股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“静远投资”）持

有公司股份 6,963,035 股，占公司总股本的 1.60%；共青城睿橙股权投资合伙

企业（有限合伙）（以下简称“睿橙投资”）持有公司股份 4,642,023 股，占公

司总股本的 1.07%；株洲市国兴同赢创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称

“国兴同赢”）持有公司股份 1,953,827 股，占公司总股本的 0.45%。金秋投资、

嘉橙投资、静远投资、睿橙投资和国兴同赢为一致行动人，合计持有公司股份

46,860,492 股，占公司总股本的 10.77%。上述股份均为无限售条件流通股且来

源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。

 减持计划的实施结果情况

根据公司于 2025 年 7 月 31 日披露的《股东减持股份计划公告》（公告编号：

2025-046），金秋投资、嘉橙投资、静远投资、睿橙投资和国兴同赢因自身资金

需求，拟自本次减持计划公告之日起十五个交易日之后的 90 天内，以集中竞价

方式合计减持公司股份数量不超过 4,351,778 股，即不超过公司总股本比例的

1%；以大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过 8,703,557 股，即不超过公司

总股本的 2%。以上减持计划合计拟减持公司股份数量不超过 13,055,335 股，不

超过公司总股本的 3%。减持价格按市场价格确定。

自 2025 年 8 月 22 日至 2025 年 11 月 19 日，金秋投资已通过集中竞价及大

宗交易方式累计减持公司股份 6,989,331 股；嘉橙投资已通过集中竞价及大宗交

易方式累计减持公司股份 2,346,412 股；静远投资已通过集中竞价及大宗交易方

式累计减持公司股份 1,650,307 股；睿橙投资已通过集中竞价方式及大宗交易方

式累计减持公司股份 929,471 股；国兴同赢已通过集中竞价及大宗交易方式累计

减持公司股份 371,856 股。金秋投资、嘉橙投资、静远投资、睿橙投资、国兴同

赢合计通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份 12,287,377 股，占公司总股

本的 2.82%。因本次减持计划的减持时间区间至 2025 年 11 月 19 日届满，本次

减持计划已经执行完毕。

 本次权益变动情况

2025 年 10 月 25 日至 2025 年 11 月 19 日，金秋投资、嘉橙投资、静远投资、

睿橙投资、国兴同赢合计通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份 4,525,000

股，占公司总股本比例约为 1.04%。本次权益变动前，金秋投资、嘉橙投资、静

远投资、睿橙投资、国兴同赢合计持有公司股份 39,098,115 股，约占公司总股

本的 8.98%；本次权益变动后，金秋投资、嘉橙投资、静远投资、睿橙投资、国

兴同赢合计持有公司股份 34,573,115 股，约占公司总股本的 7.94%。

公司于 2025 年 11 月 19 日收到股东金秋投资、嘉橙投资、静远投资、睿

橙投资和国兴同赢《关于股东减持股份结果的告知函》，现将上述股东减持股份

结果公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 √是 □否

董事、监事和高级管理人员 □是 √否

其他：与嘉橙投资、静远投资、睿橙投资、国兴同赢为

一致行动人，合计持有公司股份 46,860,492 股，占公

司总股本的 10.77%。

持股数量 25,405,813股

持股比例 5.84%

当前持股股份来源 IPO 前取得：25,405,813股

股东名称 共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合伙）

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 □是 √否

董事、监事和高级管理人员 □是 √否

其他：与金秋投资、静远投资、睿橙投资、国兴同赢为

一致行动人，合计持有公司股份 46,860,492 股，占公

司总股本的 10.77%。

持股数量 7,895,794股

持股比例 1.81%

当前持股股份来源 IPO 前取得：7,895,794股

股东名称 井冈山静远股权投资合伙企业（有限合伙）

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 □是 √否

董事、监事和高级管理人员 □是 √否

其他：与金秋投资、嘉橙投资、睿橙投资、国兴同赢为

一致行动人，合计持有公司股份 46,860,492 股，占公

司总股本的 10.77%。

持股数量 6,963,035股

持股比例 1.60%

当前持股股份来源 IPO 前取得：6,963,035股

股东名称 共青城睿橙股权投资合伙企业（有限合伙）

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 □是 √否

董事、监事和高级管理人员 □是 √否

其他：与金秋投资、嘉橙投资、静远投资、国兴同赢为

一致行动人，合计持有公司股份 46,860,492 股，占公

司总股本的 10.77%。

持股数量 4,642,023股

持股比例 1.07%

当前持股股份来源 IPO 前取得：4,642,023股

股东名称 株洲市国兴同赢创业投资合伙企业（有限合伙）

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 □是 √否

董事、监事和高级管理人员 □是 √否

其他：与金秋投资、嘉橙投资、静远投资、睿橙投资为

一致行动人，合计持有公司股份 46,860,492 股，占公

司总股本的 10.77%。

持股数量 1,953,827股

持股比例 0.45%

当前持股股份来源 IPO 前取得：1,953,827股

上述减持主体存在一致行动人：

股东名称
持有数量

（股）
持有比例 一致行动关系形成原因

第一组 共青城金秋股

权投资管理合

伙企业（有限

合伙）

25,405,813 5.84% ①金秋投资、嘉橙投资

与睿橙投资的执行事务

合伙人均为共青城兴橙

投资合伙企业（有限合

伙）（以下简称“共青

城兴橙”）；②静远投

资与国兴同赢的执行事

务合伙人均为井冈山兴

橙投资合伙企业（有限

合伙）（以下简称“井

冈山兴橙”）。共青城

兴橙、井冈山兴橙的执

行事务合伙人均为公司

董事陈晓飞，因此上述

五家股东为一致行动

人。

共青城嘉橙股

权投资合伙企

业（有限合伙）

7,895,794 1.81% ①金秋投资、嘉橙投资

与睿橙投资的执行事务

合伙人均为共青城兴

橙；②静远投资与国兴

同赢的执行事务合伙人

均为井冈山兴橙。共青

城兴橙、井冈山兴橙的

执行事务合伙人均为公

司董事陈晓飞，因此上

述五家股东为一致行动

人。

井冈山静远股

权投资合伙企

业（有限合伙）

6,963,035 1.60% ①金秋投资、嘉橙投资

与睿橙投资的执行事务

合伙人均为共青城兴

橙；②静远投资与国兴

同赢的执行事务合伙人

均为井冈山兴橙。共青

城兴橙、井冈山兴橙的

执行事务合伙人均为公

司董事陈晓飞，因此上

述五家股东为一致行动

人。

共青城睿橙股

权投资合伙企

业（有限合伙）

4,642,023 1.07% ①金秋投资、嘉橙投资

与睿橙投资的执行事务

合伙人均为共青城兴

橙；②静远投资与国兴

同赢的执行事务合伙人

均为井冈山兴橙。共青

城兴橙、井冈山兴橙的

执行事务合伙人均为公

司董事陈晓飞，因此上

述五家股东为一致行动

人。

株洲市国兴同

赢创业投资合

伙企业（有限

合伙）

1,953,827 0.45% ①金秋投资、嘉橙投资

与睿橙投资的执行事务

合伙人均为共青城兴

橙；②静远投资与国兴

同赢的执行事务合伙人

均为井冈山兴橙。共青

城兴橙、井冈山兴橙的

执行事务合伙人均为公

司董事陈晓飞，因此上

述五家股东为一致行动

人。

合计 46,860,492 10.77% —

二、减持计划的实施结果

（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称 共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）

减持计划首次披露日期 2025 年 7 月 31 日

减持数量 6,989,331股

减持期间 2025 年 8 月 22 日～2025 年 11 月 19 日

减持方式及对应减持数

量

集中竞价减持，2,523,531 股

大宗交易减持，4,465,800 股

减持价格区间 30.00～40.60元/股

减持总金额 234,335,697.54元

减持完成情况 未完成：582,764 股

减持比例 1.61%

原计划减持比例 不超过：1.74%

当前持股数量 18,416,482股

当前持股比例 4.23%

股东名称 共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合伙）

减持计划首次披露日期 2025 年 7 月 31 日

减持数量 2,346,412股

减持期间 2025 年 8 月 22 日～2025 年 11 月 19 日

减持方式及对应减持数

量

集中竞价减持，820,412 股

大宗交易减持，1,526,000 股

减持价格区间 30.00～40.50元/股

减持总金额 78,637,734.14元

减持完成情况 未完成：114,824 股

减持比例 0.54%

原计划减持比例 不超过：0.57%

当前持股数量 5,549,382股

当前持股比例 1.28%

股东名称 井冈山静远股权投资合伙企业（有限合伙）

减持计划首次披露日期 2025 年 7 月 31 日

减持数量 1,650,307股

减持期间 2025 年 8 月 22 日～2025 年 11 月 19 日

减持方式及对应减持数

量

集中竞价减持，517,307 股

大宗交易减持，1,133,000 股

减持价格区间 30.00～38.87元/股

减持总金额 54,838,370.44元

减持完成情况 已完成

减持比例 0.38%

原计划减持比例 不超过：0.36%

当前持股数量 5,312,728股

当前持股比例 1.22%

股东名称 共青城睿橙股权投资合伙企业（有限合伙）

减持计划首次披露日期 2025 年 7 月 31 日

减持数量 929,471股

减持期间 2025 年 8 月 22 日～2025 年 11 月 19 日

减持方式及对应减持数

量

集中竞价减持，344,871 股

大宗交易减持，584,600 股

减持价格区间 30.00～38.84元/股

减持总金额 31,799,886.82元

减持完成情况 未完成：105,143 股

减持比例 0.21%

原计划减持比例 不超过：0.24%

当前持股数量 3,712,552股

当前持股比例 0.85%

股东名称 株洲市国兴同赢创业投资合伙企业（有限合伙）

减持计划首次披露日期 2025 年 7 月 31 日

减持数量 371,856股

减持期间 2025 年 8 月 22 日～2025 年 11 月 14 日

减持方式及对应减持数

量

集中竞价减持，145,156 股

大宗交易减持，226,700 股

减持价格区间 30.00～38.64元/股

减持总金额 13,077,006.86元

减持完成情况 未完成：63,613 股

减持比例 0.08%

原计划减持比例 不超过：0.10%

当前持股数量 1,581,971股

当前持股比例 0.36%

注：本表格中数字如有尾差，系四舍五入所致。

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

股东金秋投资及其一致行动人嘉橙投资、静远投资、睿橙投资、国兴同赢减

持公司股份事项已按照相关规定进行了减持计划披露，按照减持计划公告，金秋

投资及其一致行动人计划通过大宗交易方式减持的数量为 870.3557 万股，其中

静远投资计划通过大宗交易减持的数量为 103.4614 万股，实际通过大宗交易方

式减持 113.3 万股，超出计划数量 98,386 股；金秋投资及其一致行动人合计通

过大宗交易实际减持 793.61 万股，剩余 76.7457 万股未减持，未超出整体计划

数量。

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划 □是 √否

三、5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的情况

（一）信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份

□控股股东/实际控制人及其一致行动人

☑其他 5%以上大股东及其一致行动人

□合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用

于无控股股东、实际控制人）

□其他______________（请注明）

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称 投资者身份 统一社会信用代码

共青城金秋股权投资

管理合伙企业（有限

合伙）

□ 控股股东/实控人

□ 控股股东/实控人的一致

行动人

☑ 其他直接持股股东

☑_91360405MA38H37C3E_

□ 不适用

共青城嘉橙股权投资

合伙企业（有限合伙）

□ 控股股东/实控人

□ 控股股东/实控人的一致

行动人

☑ 其他直接持股股东

☑_91360405MA38WW132R_

□ 不适用

井冈山静远股权投资

合伙企业（有限合伙）

□ 控股股东/实控人

□ 控股股东/实控人的一致

行动人

☑ 其他直接持股股东

☑_91360405MA396QA83G_

□ 不适用

共青城睿橙股权投资

合伙企业（有限合伙）

□ 控股股东/实控人

□ 控股股东/实控人的一致

行动人

☑ 其他直接持股股东

☑_91360405MA398FDE23

□ 不适用

株洲市国兴同赢创业

投资合伙企业（有限

合伙）

□ 控股股东/实控人

□ 控股股东/实控人的一致

行动人

☑ 其他直接持股股东

☑_91430200MA4RY6EK3H _

□ 不适用

（二）权益变动触及 1%刻度的基本情况

公司于 2025 年 11月 19日收到持股 5%以上股东金秋投资及其一致行动人嘉

橙投资、静远投资、睿橙投资、国兴同赢出具的《关于股东减持股份结果的告知

函》，2025 年 10 月 25 日至 2025 年 11 月 19 日期间，金秋投资、嘉橙投资、静

远投资、睿橙投资、国兴同赢通过集中竞价交易及大宗交易的方式累计减持公司

股份 4,525,000 股，本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份

34,573,115 股，持股比例由权益变动前的 8.98%减少至 7.94%，权益变动触及 1%

刻度，具体情况如下：

投资者名称
变动前股数

（万股）

变动前比

例（%）

变动后股数

（万股）

变动后比

例（%）
权益变动方式

权益变动的

时间区间

资金来

源（仅增

持填写）

发生直接持股变动的主体：

共青城金秋

股权投资管

理合伙企业

（有限合

伙）

2,098.6782 4.82 1,841.6482 4.23

集中竞价 ☑
大宗交易 ☑
其他：____（请注

明）

2025/11/5-

2025/11/19
/

共青城嘉橙

股权投资合

伙企业（有

限合伙）

636.3382 1.46 554.9382 1.28

集中竞价 □

大宗交易 ☑
其他：____（请注

明）

2025/11/5-

2025/11/19
/

井冈山静远

股权投资合

伙企业（有

限合伙）

598.9728 1.38 531.2728 1.22

集中竞价 □

大宗交易 ☑
其他：____（请注

明）

2025/11/5-

2025/11/19
/

共青城睿橙

股权投资合

伙企业（有

限合伙）

403.9552 0.93 371.2552 0.85

集中竞价 □

大宗交易 ☑
其他：____（请注

明）

2025/11/5-

2025/11/19
/

株洲市国兴

同赢创业投

资合伙企业

（有限合

伙）

171.8671 0.39 158.1971 0.36

集中竞价 □

大宗交易 ☑
其他：____（请注

明）

2025/11/5-

2025/11/14
/

合计 3,909.8115 8.98 3,457.3115 7.94 -- -- /

注：（1）本次变动前数据详见公司于 2025 年 10 月 25 日披露的《关于持股 5%以上股东及

其一致行动人权益变动触及 1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-067）；

（2）本表格中数字如有尾差，系四舍五入所致。

（三）其他说明

1、本次权益变动为公司股东金秋投资及其一致行动人嘉橙投资、静远投资、

睿橙投资、国兴同赢履行此前披露的股份减持计划所致，不触及要约收购。具体

内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-046）。

2、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股

东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规

有关规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、截至本公告披露之日，金秋投资、嘉橙投资、静远投资、睿橙投资及国

兴同赢的股份减持时间区间届满，公司将继续督促信息披露义务人严格执行相关

规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日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