# 中国国际金融股份有限公司

## 关于东华工程科技股份有限公司

### 非公开发行股票限售股份解禁上市流通的核查意见

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413号）核准并经深圳证券交易所同意，东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”、“公司”或“上市公司”、“发行人”）获准非公开发行不超过163,557,432股新股，其中向公司战略投资者陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）非公开发行普通股（A股）股票147,201,689股，向化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）非公开发行普通股（A股）股票16,355,743股（以下简称“本次非公开发行”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司本次非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司本次非公开发行限售股份解禁上市流通的事项进行了核查，并发表如下核查意见（以下简称“本核查意见”）：

#### 一、本次限售股上市类型

公司本次限售股上市流通的类型为非公开发行限售股。

#### 二、本次解禁限售股的基本情况

##### （一）非公开发行核准情况

2022年10月，公司收到中国证监会《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413号）核准并经深圳证券交易所同意，东华科技获准非公开发行不超过163,557,432股新股，其中向公司战略投资者陕煤集团非公开发行普通股（A股）股票147,201,689股，向化三院非公开发行普通股（A股）股票16,355,743股。

##### （二）非公开发行股份登记及上市情况

本次非公开发行新增股份已于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。2022 年 12 月 5 日，公司非公开发行的人民币普通股 163,557,432 股在深圳证券交易所上市。

### （三）非公开发行锁定期安排

本次非公开发行完成后，化三院及陕煤集团认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日（即新增股份上市首日，2022 年 12 月 5 日）起三十六个月内不得转让。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。

现锁定期届满，相关股东持有的总计 163,557,432 股限售股将于 2025 年 12 月 5 日上市流通。本次限售股上市流通后，公司本次非公开发行限售股将全部解禁。

## 三、本次限售股形成后至公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行股票完成后，总股本为 708,748,872 股，其中有限售条件流通股为 173,132,172 股，无限售条件流通股为 535,616,700 股。

根据公司 2023 年 3 月 8 日公告的《东华工程科技股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(2023-020)，公司于 2023 年 3 月 8 日回购注销 2019 年限制性股票激励计划的部分限制性股票，回购注销的限制性股票数量为 566,250 股，总股本由 708,748,872 股变更为 708,182,622 股。

根据公司 2024 年 3 月 20 日公告的《东华工程科技股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(2024-016)，公司于 2024 年 3 月 19 日回购注销 2019 年限制性股票激励计划的部分限制性股票，回购注销的限制性股票数量为 142,500 股，总股本由 708,182,622 股变更为 708,040,122 股。

根据公司 2025 年 3 月 18 日公告的《东华工程科技股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(2025-011)，公司于 2025 年 3 月 17 日回购注销 2019 年限制性股票激励计划的部分限制性股票，回购注销的限制性股票数量为 26,250 股，总股本由 708,040,122 股变更为 708,013,872 股。

## 四、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次非公开发行的限售股持有人化三院及陕煤集团承诺所认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日（即新增股份上市首日，2022年12月5日）起三十六个月内不得转让。

2023年11月21日，公司收到化三院的通知，拟采取无偿划转的方式，将其持有的公司333,318,144股股份转让至中国化学工程股份有限公司（以下简称“无偿划转”）。中国化学、化三院及公司就前述事项进行了相关披露。

中国化学就无偿划转事项出具《股份锁定承诺函》，承诺“同意将本次收购股份中的限售股票，即化学工业第三设计院有限公司认购的东华科技2021年度非公开发行股份计16,355,743股锁定至2025年12月4日，在解除限售日期前不进行转让。”

2025年4月15日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，化三院已将持有的公司333,318,144股股份过户至中国化学名下，股份过户登记手续已办理完毕。

无偿划转完成后，化三院不再持有东华科技股票，中国化学新增持有东华科技316,962,401股A股无限售流通股及16,355,743股A股限售股。前述A股限售股锁定至2025年12月4日。

除上述事项外，截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人严格履行了上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况，不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司向其提供违规担保等损害本公司利益行为的情况。

## 五、本次解除限售股份的上市流通安排

### （一）本次非公开发行限售股上市流通数量

本次非公开发行限售股上市流通数量为163,557,432股。

### （二）本次非公开发行限售股上市流通日期

本次非公开发行限售股上市流通日期为2025年12月5日。

### (三) 本次非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	发行对象名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售数量(股)
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	147,201,689	20.79%	147,201,689	-
2	中国化学工程股份有限公司 <sup>注</sup>	16,355,743	2.31%	16,355,743	-
合计		163,557,432	23.10%	163,557,432	-

注：中国化学工程股份有限公司持有限售股情形详见本核查意见之“四、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况”

### 六、股本变动结构表

类别	本次限售股上市前股份数量(股)	变动数(股)	本次限售股上市后股份数量(股)
有限售条件流通股份	164,609,929	-163,557,432	1,052,497
无限售条件流通股份	543,403,943	+163,557,432	706,961,375
股份总数	708,013,872	-	708,013,872

### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次非公开发行股票限售期已满，本次解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺，解除限售不会影响该股东履行作出的有关承诺；本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在公司向其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于东华工程科技股份有限公司非公开发行股票限售股份解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 张学孔 李天万

中国国际金融股份有限公司

2025年12月1日