广东省普路通供应链管理股份有限公司

关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东及前十 大流通股股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2025年12月4日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-071），公司股票自2025年12月4日开市起停牌。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，现将公司股票停牌前一个交易日（2025年12月3日）前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下：

一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况

截至 2025年12月3日，公司前十大股东的持股情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|-------------------------------|------------|---------|
| 1 | 广东省绿色投资运营有限公司 | 38,732,834 | 10.38 |
| 2 | 陈书智 | 34,489,164 | 9.24 |
| 3 | 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 19,743,607 | 5.29 |
| 4 | 张云 | 18,322,363 | 4.91 |
| 5 | 赵野 | 17,253,300 | 4.62 |
| 6 | 王竹 | 6,888,600 | 1.85 |
| 7 | 广东省普路通供应链管理股份有限公司 回购专用证券账户 | 6,829,589 | 1.83 |
| 8 | 张晓峰 | 6,333,950 | 1.70 |
| 9 | 中国银河证券股份有限公司 | 5,469,104 | 1.46 |
| 10 | 吴娟 | 5,100,644 | 1.37 |

二、公司股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况

截至 2025年12月3日，公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|----|-------------------------------|------------|---------|
| 1 | 广东省绿色投资运营有限公司 | 38,732,834 | 10.38 |
| 2 | 陈书智 | 34,489,164 | 9.25 |
| 3 | 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 19,743,607 | 5.29 |
| 4 | 张云 | 18,322,363 | 4.91 |
| 5 | 赵野 | 17,253,300 | 4.63 |
| 6 | 王竹 | 6,888,600 | 1.85 |
| 7 | 广东省普路通供应链管理股份有限公司 回购专用证券账户 | 6,829,589 | 1.83 |
| 8 | 张晓峰 | 6,333,950 | 1.70 |
| 9 | 中国银河证券股份有限公司 | 5,469,104 | 1.47 |
| 10 | 吴娟 | 5,100,644 | 1.37 |

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日