证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2025-085

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告

持股 5%以上股东香塘集团有限公司及其一致行动人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；
- 本次权益变动后，香塘集团有限公司（以下简称“香塘集团”）及其一致行动人不再是持有公司 5%以上股份的股东。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“舒泰神”）于 2025 年 12 月 29 日收到持股 5%以上股东香塘集团及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》、《关于持股比例降至 5%以下暨权益变动的告知函》，2024 年 12 月 03 日至 2025 年 12 月 26 日，香塘集团及其一致行动人通过深圳证券交易所集中竞价交易系统及大宗交易系统对外累计减持本公司无限售条件流通股股份 1,554.9200 万股，持有公司股份比例从 8.26%下降至 4.99%，不再是公司持股 5%以上股东，本次权益变动触及 5%的整数倍。现将有关情况公告如下：

一、股东权益变动的基本情况

香塘集团于 2024 年 12 月 03 日至 2025 年 12 月 26 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统及大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股股份情况具体如下：

股东名称	减持日期	减持股数 (万股)	占当时有表 决权股份总 股本比例	减持均价 (元/每股)	变动方 式
香塘集团有限公	2024-12-3	269.77	0.5646%	8.50	集中竞

司	2025-9-8	91.99	0.1925%	40.08	价 大宗交 易
	2025-9-9	244.08	0.5109%	38.66
	2025-9-10	37.55	0.0786%	38.42
	2025-9-15	104.15	0.2180%	39.47
	2025-9-11	11.90	0.0249%	34.06
	2025-9-16	465.87	0.9751%	32.42
	2025-12-12	76.00	0.1591%	25.00
	2025-12-26	253.61	0.5308%	24.55
	合计	1,554.92	3.2545%

详见公司分别于2024年12月03日、2025年08月15日、2025年09月10日、2025年09月17日、2025年11月05日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网发布的《关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施完毕的公告》、《关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告》、《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》、《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》、《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告》、《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》等相关公告。

2024年12月03日至2025年12月26日，信息披露义务人通过深圳证券交易所集中竞价交易系统及大宗交易系统对外累计减持本公司无限售条件流通股股份1,554.9200万股，减持比例为3.2545%。

本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份2,388.8575万股，占公司总股本比例降至4.9999%。不再是公司持股比例5%以上的股东，应当披露简式权益变动报告书。

二、股东权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份
		股数(万股)	占当时有表决权股份总股本比例(%)	股数(万股)	占有表决权股份总股本比例(%)
香塘集团有限公司	合计持有股份	3,939.2708	8.25%	2,384.3508	4.99%
	其中：无限售条件股份	3,939.2708	8.25%	2,384.3508	4.99%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

苏州香塘同轩 科技有限公司	合计持有股份	4.5067	0.01%	4.5067	0.01%
	其中：无限售条件 股份	4.5067	0.01%	4.5067	0.01%
	有限售条件 股份	0	0.00%	0	0.00%
顾振其	合计持有股份	0	0.00%	0	0.00%
	其中：无限售条件 股份	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件 股份	0	0.00%	0	0.00%
顾晓磊	合计持有股份	0	0.00%	0	0.00%
	其中：无限售条件 股份	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件 股份	0	0.00%	0	0.00%
合计		3,943.7775	8.26%	2,388.8575	4.99%

三、其他相关说明

1、根据相关法律法规的要求，信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》，相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《简式权益变动报告书》。

2、本次减持后，香塘集团有限公司及其一致行动人不再是持有舒泰神 5%以上股份的股东。

3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、备查文件

- 1、简式权益变动报告书；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日