证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2026-002

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于持股5%以上股东权益变动至5%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动系公司股东无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）履行此前披露的减持计划，其持股比例降至 5.00%。本次权益变动不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股 5%以上股东无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）出具的《简式权益变动报告书》，相关权益变动情况如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

名称：	无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）
住所：	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E1-202-62
执行事务合伙人：	无锡国联产业投资私募基金管理有限公司（委派代表：华晓峰）
认缴出资额：	300,000 万元
统一社会信用代码：	91320200MA1XJ1G58R
企业类型及经济性质：	有限合伙企业
经营范围：	利用自有资金对集成电路行业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经营期限：	2018 年 11 月 28 日至 2027 年 11 月 27 日

通讯地址:	无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 10 号楼 25 楼
主要合伙人名称:	<p>普通合伙人：无锡国联产业投资私募基金管理有限公司，持有财产份额比例为 0.03%；</p> <p>有限合伙人：无锡国联实业投资集团有限公司，持有财产份额比例为 83.30%；</p> <p>无锡高新区新动能产业发展基金，持有财产份额比例为 16.67%。</p>

（二）本次权益变动情况

无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）前次权益变动报告书披露日期为 2019 年 11 月 2 日，前次权益变动后，信息披露义务人持有公司人民币 A 股普通股 121,555,915 股，占公司当时总股份数的比例为 11.68%。此后，股东持股变动情况如下：

变动时间	变动方式	变动股数（股）	变动比例	披露公告索引
2024/8/15～2024/11/14	集中竞价	-12,418,206	-1.00%	《股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：临 2024-123）
2025/6/27～2025/9/26	集中竞价	-12,419,143	-1.00%	《股东减持股份结果公告》（公告编号：临 2025-141）

注：鉴于公司可转债处于转股期等因素，变动比例为当时股本数的计算结果，详情请见相应公告。部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成。

2025 年 11 月 6 日，无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）披露《关于股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2025-154），计划通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份数量不超过 37,339,080 股，将于减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行。截至 2026 年 1 月 8 日，无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）已减持 34,485,973 股，持有公司股份数量降至 62,232,593 股，占公司总股份数的比例为 5.00%。

股东名称	前次简式权益变动报告书		本次简式权益变动报告书
	持有数量（股）	占公司当时总股本比例	持有数量（股）	占公司总股本比例
无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）	121,555,915	11.68%	62,232,593	5.00%

注：由于公司股份总数增加，对持股比例造成一定稀释。鉴于公司可转债处于转股期等因素，根据中国证券登记结算有限责任公司反馈，本次简式权益变动报告书中占总股本比例

按照 2026 年 1 月 7 日的股本总数 1,244,651,041 股计算。

二、所涉及后续事项

1、本次交易的股东不是公司控股股东或实际控制人，不会导致控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动信息披露义务人已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件编制简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日披露的《简式权益变动报告书（国联集成电路）》。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月九日