# 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

## 董事、高级管理人员提前终止减持计划

### 暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 董事、高级管理人员持有的基本情况

本次减持计划实施前，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员辛静女士直接持有公司股份 1,311,283 股，占公司总股本的 0.30%；董事周颖女士直接持有公司股份 1,966,925 股，占公司总股本的 0.46%；高级管理人员赵焰萍女士直接持有公司股份 1,311,283 股，占公司总股本的 0.30%。上述股份为股权激励取得的股份，部分股份已于 2025 年 9 月 15 日起上市流通。

- 减持计划的实施结果情况

2025 年 9 月 18 日，公司披露了《董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2025-062），辛静女士拟通过集中竞价方式减持不超过 327,820 股公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的 0.08%；周颖女士拟通过集中竞价方式减持不超过 491,731 股公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的 0.11%；赵焰萍女士拟通过集中竞价方式减持不超过 327,820 股公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的 0.08%。减持期间为 2025 年 10 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日。

公司于近日收到辛静女士、周颖女士及赵焰萍女士出具的《关于股份减持结果的告知函》，在股份减持计划期间，辛静女士通过集中竞价方式累计减持公司股份 252,517 股，占公司当前总股本的比例为 0.06%；周颖女士通过集中竞价方

式累计减持公司股份 491,731 股，占公司当前总股本的比例为 0.11%；赵焰萍女士通过集中竞价方式累计减持公司股份 302,921 股，占公司当前总股本的比例为 0.07%。现将减持情况公告如下：

### 一、减持主体减持前基本情况

股东名称	辛静
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其他：无
持股数量	1,311,283股
持股比例	0.30%
当前持股股份来源	股权激励取得：1,311,283股

股东名称	周颖
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其他：无
持股数量	1,966,925股
持股比例	0.46%
当前持股股份来源	股权激励取得：1,966,925股

股东名称	赵焰萍
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其他：无
持股数量	1,311,283股

持股比例	0.30%
当前持股股份来源	股权激励取得：1,311,283股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持有数量 (股)	持有比例	一致行动关系形 成原因
第一组	赵焰萍	1,311,283	0.30%	赵焰萍担任执行 事务合伙人的企 业
	天津语唯科技合伙 企业（有限合伙）	313,036	0.07%
	合计	1,624,319	0.38%

注：上表中合计数与明细数相加之和在尾数上的差异，系百分比结果四舍五入所致。

## 二、减持计划的实施结果

（一）董事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止减持计划

股东名称	辛静
减持计划首次披露日期	2025年9月18日
减持数量	252,517股
减持期间	2025年10月17日~2026年1月7日
减持方式及对应减持数 量	集中竞价减持，252,517股
减持价格区间	38.00~40.60元/股
减持总金额	9,798,411.04元
减持完成情况	未完成：75,303股
减持比例	0.06%
原计划减持比例	不超过：0.08%
当前持股数量	1,058,766股
当前持股比例	0.25%

股东名称	周颖
减持计划首次披露日期	2025年9月18日
减持数量	491,731股
减持期间	2025年10月17日~2026年1月7日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 491,731股
减持价格区间	38.00~38.76元/股
减持总金额	18,844,519.68元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.11%
原计划减持比例	不超过: 0.11%
当前持股数量	1,475,194股
当前持股比例	0.34%

股东名称	赵焰萍
减持计划首次披露日期	2025年9月18日
减持数量	302,921股
减持期间	2025年10月17日~2026年1月7日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 302,921股
减持价格区间	37.59~38.99元/股
减持总金额	11,549,891.20元
减持完成情况	未完成: 24,899股
减持比例	0.07%
原计划减持比例	不超过: 0.08%
当前持股数量	1,008,362股
当前持股比例	0.23%

注: 减持总金额不含印花税、交易佣金等费用。

(二) 本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 是 否

(三) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(四) 减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

(五) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）

未达到 已达到

(六) 是否提前终止减持计划 是 否

董事、高级管理人员辛静、董事周颖、高级管理人员赵焰萍基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值以及当前市场环境的整体判断，并结合自身资金需求的变化，决定提前终止本次减持股份计划。

(七) 是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 是 否

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026年1月9日