证券代码：600233

证券简称：圆通速递

公告编号：临 2026-007

圆通速递股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告

股东杭州灏月企业管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事局及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加 <input type="checkbox"/> 比例减少 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动前合计比例	17.59%
权益变动后合计比例	16.86%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否触发强制要约收购义务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

近日，圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）收到杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）通知，杭州灏月在 2025 年 12 月 4 日至 2026 年 1 月 13 日期间，通过大宗交易方式转让所持公司股份 25,068,500 股。现将有关事项公告如下：

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1. 身份类别

投资者及其一致行动人的身份	<input type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人及其一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 5%以上大股东及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） <input type="checkbox"/> 其他
---------------	--

2. 信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
杭州灏月企业管理有限公司	<input type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 91330108MAD27T4D1Y <input type="checkbox"/> 不适用

3. 一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
---------	-------	----------

杭州阿里创业投资有限公司	<input type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 91330108793662919X <input type="checkbox"/> 不适用
浙江菜鸟供应链管理有限公司	<input type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 91330110596643970P <input type="checkbox"/> 不适用

注：上述主体同属于阿里巴巴集团控股有限公司内企业，根据《上市公司收购管理办法》的规定构成一致行动人。

二、权益变动触及 1%刻度的基本情况

投资者名称	变动前股数 (万股)	变动前比例 (%)	变动后股数 (万股)	变动后比例 (%)	权益变动方式	权益变动的 时间区间	资金来 源
发生直接持股变动的主体：
杭州灏月	27,031.9613	7.90	24,525.1113	7.17	集中竞价 <input type="checkbox"/> 大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：_____	2025/12/04- 2026/01/13	不适用
未发生直接持股变动的主体：
杭州阿里创 业投资有限 公司	31,299.6335	9.15	31,299.6335	9.15	/	/	/
浙江菜鸟供 应链管理有 限公司	1,863.9328	0.54	1,863.9328	0.54	/	/	/
合计	60,195.5276	17.59	57,688.6776	16.86	—	—	—

注：上述表格中的数据如有尾差，系数据四舍五入所致。

三、其他说明

1. 公司于 2025 年 10 月 17 日披露了《圆通速递股份有限公司关于 5%以上股东大宗交易减持股份计划的公告》(公告编号：临 2025-064)，杭州灏月出于股东自身发展战略和资金筹划考虑，计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过大宗交易方式合计转让公司股份不超过 68,450,994 股，拟转让比例不超过公司总股本的 2%。本次权益变动系履行前期披露的减持股份计划，不触及要约收购。

2. 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司的

治理结构及持续经营情况产生重大影响。

3. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
4. 本次权益变动后，股东杭州灏月减持股份计划尚未实施完毕，公司将继续关注减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圆通速递股份有限公司
董事局
2026年1月14日