上海耀皮玻璃集团股份有限公司

股东减持股份结果公告

投资者中国复合材料集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

●大股东持股的基本情况: 截至本公告披露日, 中国复合材料集团有限公司(以下简称“中国复材”)持有上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“耀皮玻璃/公司”)无限售条件流通股 70,257,470 股, 占公司总股本的 7.19%。上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。

●减持计划的实施结果情况:

2025 年 11 月 25 日, 公司披露了持股 5% 股东中国复材《关于股东减持股份计划公告》(公告编号: 2025-061), 中国复材依据自身战略规划和经营发展, 聚焦复合材料主营业务的需要, 拟自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内, 以集中竞价方式减持本公司股份不超过 9,349,160 股(即不超过公司股份总数的 1%), 以大宗交易方式减持本公司股份不超过 11,797,754 股(即不超过公司股份总数的 1.2619%)。

截至本公告披露日, 中国复材的本次减持计划已实施完毕。

2026 年 1 月 15 日, 公司收到中国复材发来的《关于股东减持股份计划公告中股份来源更正的通知函》和《关于减持耀皮玻璃股份计划实施结果的告知函》。主要内容如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	中国复合材料集团有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 直接持股 5%以上股东 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其他: /
持股数量	93,491,607股
持股比例	10%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 91,404,383股 集中竞价交易取得: 2,087,224股

注: 根据中国复材的《关于股东减持股份计划公告中股份来源更正的通知函》,中国复材于近日核查发现,其持有的耀皮玻璃股份中的 2,087,224 股是集合竞价取得,分别于 2011 年 12 月 1 日至 12 月 16 日通过集中竞价交易取得 1,831,324 股,于 2015 年 7 月 9 日至 12 月 16 日通过集中竞价交易取得 255,900 股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	中国复合材料集团有限公司
减持计划首次披露日期	2025 年 11 月 25 日
减持数量	21,146,913股
减持期间	2025 年 12 月 18 日~2026 年 1 月 8 日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持: 11,797,753 股 集中竞价减持: 9,349,160 股
减持价格区间	7.17~8.79元/股
减持总金额	163,802,317.30元
减持完成情况	已完成
减持比例	2.2619%

原计划减持比例	不超过： 2. 2619%
当前持股数量	70, 257, 470股
当前持股比例	7. 19%

注：

1、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(2025年修正)，大股东减持其通过证券交易所集中竞价交易买入的上市公司股份，仅适用该办法第四条至第八条、第十八条、第二十八条至第三十条的规定。

2026年1月8日-1月9日，股东中国复材另通过集中竞价减持其持有的于2011年及2015年通过二级市场集中竞价买入股份2,087,224股。

2、上述减持比例按照耀皮玻璃原总股本934,916,069股计算。

3、2026年1月12日，耀皮玻璃2025年向特定对象发行A股股票完成股份登记托管等事项，总股本变为976,757,073股，股东持股比例被动稀释，中国复材当前持股比例按照耀皮玻璃最新总股本计算。

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 是 否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(四)减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） 未达到 已达到

本次减持计划未设置最低减持数量（比例）。

(六)是否提前终止减持计划 是 否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 是 否

三、其他情况说明

1、根据中国复材《关于股东减持股份计划公告中股份来源更正的通知函》，在此前披露的《股东减持股份计划公告》中披露的股份来源存在错误，现予以更正（更正的内容以加粗表示），具体如下：

更正前：

公告	股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
《股东减持	中国复	5%以上非	119, 090, 496	12. 74%	IPO 前取得：

股份计划公 告》(公告编 号： 2025-007)	合材料 集团有 限公司	第一大股 东			119,090,496 股
《股东减持 股份计划公 告》(公告编 号： 2025-044)	中国复 合材料 集团有 限公司	5%以上非 第一大股 东	100,392,175	10.74%	IPO 前取得： 100,392,175 股
《股东减持 股份计划公 告》(公告编 号： 2025-061)	中国复 合材料 集团有 限公司	5%以上非 第一大股 东	93,491,607	10.00%	IPO 前取得： 93,491,607 股

更正后

公告	股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
《股东减持 股份计划公 告》(公告编 号： 2025-007)	中国复合 材料集团 有限公司	5%以上非 第一大股 东	119,090,496	12.74%	IPO 前取得： 117,003,272 股； 集中竞价交易取 得：2,087,224 股
《股东减持 股份计划公 告》(公告编 号： 2025-044)	中国复合 材料集团 有限公司	5%以上非 第一大股 东	100,392,175	10.74%	IPO 前取得： 98,304,951 股； 集中竞价交易取 得：2,087,224 股
《股东减持 股份计划公 告》(公告编 号： 2025-061)	中国复合 材料集团 有限公司	5%以上非 第一大股 东	93,491,607	10.00%	IPO 前取得： 91,404,383 股； 集中竞价交易取 得：2,087,224 股

2、集合竞价取得的股份来源说明

(1) 股份来源梳理及重要时间点

时间	持股数量 (股)	占总股 本比例	股本性 质	事件
1999	81,399,094	16.70%	法人股	1999 年 10 月 16 日，中国建材技术装 备总公司无偿划转
2003	81,399,094	16.70%	限售流 通 A 股	公司更名（原名：中国无机材料科技 实业集团公司）

2004	123,036,141	16.83%	限售流通A股	资本公积金转增股本
2006	118,934,572	16.26%	限售流通A股	股权分置改革
2009	118,934,572	16.26%	A股流通股	股本性质变更为流通股
2011	118,934,596	16.26%	A股流通股	先后集中竞价交易减持、增持（减持1831300股，增持1831324股）
2015	119,090,496	12.74%	A股流通股	先后集中竞价交易减持、增持（减持100000股，增持255900股）
2025	119,090,496	12.74%	A股流通股	2025年2月26日减持公告发布前

(2) 中国复材于2011年12月1日至12月16日通过集中竞价交易取得股份1,831,324股，于2015年7月9日至12月16日通过集中竞价交易取得股份255,900股(备查文件:交易对账单)两次集中竞价交易取得股份共计2,087,224股，已于2026年1月8日-1月9日通过集中竞价交易方式进行减持。

公司及股东中国复材对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强对股东通知函等资料的核查工作，提高信息披露质量。

四、备案文件

- 1、中国复材《关于股东减持股份计划公告中股份来源更正的通知函》
- 2、中国复材《2011年交易对账单》和《2015年交易对账单》
- 3、中国复材《关于减持耀皮玻璃股份计划实施结果的告知函》。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2026年1月16日